
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

KATILIMLAR

1 303 HENA KÖKSAL 5D 14 1 13,67 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 15 0 15,00 13 2 12,33 64 11 60,33 465,667 1 1 1 6 47
% 0,20

2 1038 Y SİN TEKİN 5 11 4 9,67 3 7 0,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 63 12 59,01 455,867 1 2 2 10 75
% 0,33

3 127 FATİH GÜNEY 5 13 1 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 14 1 13,67 66 7 63,67 440,447 2 3 6 22 158
% 0,69

4 171 RÜZGAR OFLAZOĞLU 5E 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 64 11 60,34 436,200 1 4 7 26 192
% 0,84

5 255 DENİZ UFUKTEPE 5C 10 5 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 1 13,67 13 2 12,33 57 18 51,00 426,800 1 5 10 33 249
% 1,09

6 223 İDİL CAN 5B 13 2 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 4 6,67 15 0 15,00 61 11 57,34 413,677 1 6 17 50 388
% 1,69

7 1014 MUHAMMED EMİN KESİCİ5A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 3 10,00 11 4 9,67 57 17 51,34 403,563 1 7 26 66 532
% 2,32

8 594 TAHA TÜRKARSLAN 5C 15 0 15,00 4 5 2,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 3 7,00 11 2 10,33 57 11 53,33 402,903 2 8 28 69 548
% 2,39

9 164 AHU KUŞCUOĞLU 5F 13 2 12,33 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 10 4 8,67 59 13 54,67 401,363 1 9 30 77 574
% 2,50

10 598 SEVGİ ÇÖMEZ 5F 12 3 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 2 8,33 12 3 11,00 58 13 53,67 401,253 2 10 31 79 576
% 2,51

11 398 ABREK AYTEMUR 5F 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 11 4 9,67 56 15 50,99 397,040 3 11 35 93 649
% 2,83

12 1094 M TEVFİK ALTUNOK 5C 12 2 11,33 5 4 3,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 3 8,00 12 3 11,00 54 15 49,00 393,580 3 12 40 106 713
% 3,11

13 479 HAKAN EREN 5D 12 2 11,33 5 3 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 3 7,00 13 2 12,33 54 14 49,33 391,917 2 13 44 113 741
% 3,23

14 1067 YAĞIZ ÜLGER 5D 10 4 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 2 8,33 13 2 12,33 53 17 47,33 389,523 3 14 46 121 780
% 3,40

15 707 DAMLA İPEK ARISOY 5C 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 11 4 9,67 52 17 46,34 379,753 4 15 58 158 965
% 4,21

16 1096 MUSTAFA ULAŞ G 5C 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 11 3 10,00 10 5 8,33 51 23 43,32 379,350 5 16 59 160 973
% 4,24

17 546 POYRAZ EREN 5F 13 2 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 3 5,00 12 3 11,00 53 15 48,00 376,130 4 17 61 171 1044
% 4,55

18 593 MEHMET KAAN  *VUZ 5A 13 1 12,67 3 5 1,33 7 1 6,67 9 1 8,67 7 1 6,67 10 5 8,33 49 14 44,34 373,613 2 18 67 184 1101
% 4,80

19 116 HAMİT TANJU UCA 5F 12 3 11,00 4 6 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 4 8,67 8 7 5,67 52 22 44,68 372,697 5 19 70 187 1120
% 4,88

20 1026 DAMLA ZEYNEP BAYRAM5C 15 0 15,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 6 4,00 9 4 7,67 53 17 47,34 366,043 6 20 82 224 1301
% 5,67

21 1098 NAZ ZEYNEP ŞAHİN 5F 12 3 11,00 4 5 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 4 6,67 9 5 7,33 48 22 40,66 359,677 6 21 95 264 1516
% 6,61

22 409 MUNİSE BULUT 5B 12 2 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 9 5 7,33 53 12 48,99 358,067 2 22 100 278 1580
% 6,89

23 52 NİL DEMİRBİLEK 5A 10 4 8,67 4 5 2,33 7 2 6,33 8 1 7,67 6 3 5,00 12 3 11,00 47 18 41,00 354,580 3 23 108 297 1701
% 7,42

24 366 MUHAMMED KARAKAL 5B 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 6 6,00 7 8 4,33 52 22 44,66 350,857 3 24 116 327 1816
% 7,92

25 45 DENİZ İNCE 5A 9 3 8,00 5 5 3,33 6 1 5,67 7 2 6,33 7 4 5,67 11 3 10,00 45 18 39,00 350,407 4 25 117 328 1833
% 7,99

26 11 SÜLEYMAN TİĞREK 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 9 3,00 12 3 11,00 52 23 44,34 350,227 4 26 119 333 1840
% 8,03

27 294 EYLÜLB ULDU 5A 11 3 10,00 4 3 3,00 6 2 5,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 4 8,67 46 17 40,34 347,713 5 27 131 352 1939
% 8,46

28 1101 UMUT AYDIN 5E 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 7 5,67 11 4 9,67 50 25 41,68 345,960 2 28 143 373 2021
% 8,81

29 261 ZEYNEP ZENGİN 5C 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 6 5,00 10 5 8,33 47 26 38,33 344,753 7 29 151 387 2074
% 9,05

30 317 AZRA SERTDAL 5C 11 4 9,67 1 0 1,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 2 2,33 12 1 11,67 44 10 40,67 343,097 8 30 159 406 2147
% 9,36

31 1025 CUMALİ EGE SÜME 5A 12 2 11,33 3 6 1,00 8 1 7,67 8 0 8,00 4 3 3,00 10 3 9,00 45 15 40,00 342,503 6 31 160 408 2175
% 9,49

32 564 MİR KILIÇ 5C 13 2 12,33 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 9 6 7,00 46 29 36,33 342,013 9 32 162 414 2199
% 9,59

33 336 CEMRE ERKOCU 5C 11 4 9,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 6 7,00 7 8 4,33 46 28 36,67 341,723 10 33 166 420 2216
% 9,67
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Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690
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34 199 BUSE KELEŞ 5F 10 2 9,33 4 3 3,00 7 1 6,67 7 2 6,33 6 3 5,00 9 4 7,67 43 15 38,00 341,323 7 34 168 429 2241
% 9,77

35 369 EELİF KAYIKLILAR 5B 9 6 7,00 4 5 2,33 9 1 8,67 4 6 2,00 7 5 5,33 11 3 10,00 44 26 35,33 340,583 5 35 176 441 2272
% 9,91

36 1 MEHMET SAVAŞ 5B 11 4 9,67 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 10 1,67 12 3 11,00 51 23 43,34 340,390 6 36 179 444 2282
% 9,95

37 314 ANIL YAKI N 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 10 5 8,33 47 28 37,67 339,493 7 37 185 453 2317
% 10

38 9 YUSUF UZUN 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 6 7,00 8 7 5,67 49 26 40,35 338,987 7 38 186 458 2347
% 10

39 1009 MERYEM TEKOĞLU 5F 10 5 8,33 4 5 2,33 7 3 6,00 6 0 6,00 6 1 5,67 8 3 7,00 41 17 35,33 336,230 8 39 204 495 2481
% 11

40 277 MUHAMMED EMİR KASSAP5A 11 4 9,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 8 4,33 10 5 8,33 45 30 35,00 336,107 8 40 205 498 2489
% 11

41 299 DEFNE ÖZCAN 5B 12 2 11,33 8 0 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 8 1,33 11 4 9,67 48 21 41,00 335,233 8 41 210 506 2533
% 11

42 1056 MİNA TOZLUKLU 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 9 6 7,00 47 28 37,66 334,880 9 42 211 510 2550
% 11

43 1091 MEHMET TURAN ÖZEN 11 4 9,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 6 8 3,33 11 4 9,67 45 29 35,33 334,177 1 43 215 521 2588
% 11

44 131 KEREM KURT 5C 9 1 8,67 3 5 1,33 6 3 5,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 6 5,00 41 18 35,00 334,013 11 44 216 523 2600
% 11

45 1070 ZEYNEP NAZ KERİMOĞLU5D 11 4 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 8 3,33 9 6 7,00 49 25 40,67 333,110 4 45 220 533 2660
% 12

46 132 DEFNE KAPLAN 5F 9 6 7,00 4 6 2,00 8 1 7,67 8 2 7,33 8 5 6,33 8 7 5,67 45 27 36,00 332,823 9 46 222 537 2681
% 12

47 361 KIVANÇ ATAKAY 5F 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 10 0 10,00 8 4 6,67 10 4 8,67 40 31 29,67 330,433 10 47 230 564 2797
% 12

48 472 EMİNE ALİÇAVUŞOĞLU5A 9 4 7,67 2 7 -0,33 4 2 3,33 8 0 8,00 6 4 4,67 10 3 9,00 39 20 32,34 329,800 10 48 233 569 2821
% 12

49 1000 ADA ZÖHRE 5D 12 3 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 9 3,00 8 7 5,67 48 27 39,00 328,413 5 49 240 587 2910
% 13

50 576 NİSAN AKŞAM 5D 10 5 8,33 5 4 3,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 6 5,00 8 7 5,67 45 27 36,01 328,130 6 50 242 595 2934
% 13

51 1119 ELİF BESTE BADA 5B 10 5 8,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 8 2,33 11 4 9,67 47 26 38,33 327,980 9 51 243 598 2945
% 13

52 1052 EMİRALİ KARUT 5F 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 8 6 6,00 43 25 34,67 327,377 11 52 248 607 2985
% 13

53 1145 CEVDET ÇAVUŞ 5B 10 3 9,00 3 5 1,33 6 4 4,67 2 4 0,67 8 5 6,33 8 7 5,67 37 28 27,67 327,260 10 53 249 610 2997
% 13

54 404 ELİF KORKMAZ 5D 10 5 8,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 10 5 8,33 7 8 4,33 36 39 22,99 326,627 7 54 250 618 3025
% 13

55 679 DERİN BAŞTUĞ 5F 10 5 8,33 8 1 7,67 6 2 5,33 7 2 6,33 7 3 6,00 5 6 3,00 43 19 36,66 326,577 12 55 251 619 3028
% 13

56 1020 AYBÜKE YILMAZ 5C 12 3 11,00 5 4 3,67 5 5 3,33 10 0 10,00 5 6 3,00 8 6 6,00 45 24 37,00 326,293 12 56 252 621 3042
% 13

57 324 ELİF AKTAŞ 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 7 5,67 10 5 8,33 44 31 33,66 325,800 11 57 254 627 3079
% 13

58 1019 DEMİR ATMACA 5C 11 2 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 9 4 7,67 48 17 42,34 325,580 13 58 257 631 3098
% 14

59 85 GÜNEŞ DURMAZ 5A 10 5 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 7 5,67 9 6 7,00 40 35 28,33 325,347 11 59 260 634 3111
% 14

60 1120 DERİN KESKİNLER 5D 10 5 8,33 4 4 2,67 6 4 4,67 9 0 9,00 7 5 5,33 7 7 4,67 43 25 34,67 324,963 8 60 264 639 3132
% 14

61 1006 CEREN ARSLAN 5A 11 4 9,67 3 7 0,67 8 1 7,67 8 1 7,67 7 5 5,33 6 9 3,00 43 27 34,01 323,190 12 61 270 665 3251
% 14

62 0 ARMAĞAN HASKAYA 5A 10 5 8,33 3 7 0,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 8 4,33 9 6 7,00 42 32 31,33 322,003 13 62 275 680 3322
% 14

63 1033 FEVZİYE ŞAHİN 5B 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 9 6 7,00 44 31 33,68 321,133 12 63 279 691 3372
% 15

64 1146 MEHMET ÇAVUŞ 5E 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 7 3,67 12 3 11,00 40 32 29,34 320,210 3 64 286 705 3441
% 15

65 596 YAĞIZ DARANCIK 5E 13 2 12,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 7 8 4,33 38 37 25,66 317,160 4 65 299 736 3635
% 16

66 477 BERKE CEYHAN 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 10 1,67 10 5 8,33 48 27 39,00 316,413 13 66 303 750 3680
% 16
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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KATILIMLAR

67 169 DİLA SERİNEL 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 10 1,67 10 5 8,33 47 28 37,66 314,533 14 67 314 781 3835
% 17

68 551 AZRA TUANA DOST 5F 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 6 5 4,33 8 6 6,00 41 29 31,34 314,197 13 68 317 787 3862
% 17

69 1039 GÜLSÜM GÖREN 5C 8 7 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 8 4,33 7 8 4,33 47 28 37,66 313,600 15 69 322 794 3902
% 17

70 356 RÜZGAR CAN ATAKAY 5F 10 4 8,67 5 4 3,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 1 1,67 10 4 8,67 39 20 32,34 312,780 14 70 329 808 3976
% 17

71 345 BURAK EREN 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 7 2,67 10 5 8,33 42 30 32,00 312,383 14 71 333 818 4015
% 18

72 1078 HATİCE CAVLAK 5B 10 5 8,33 6 3 5,00 8 1 7,67 5 4 3,67 5 5 3,33 7 7 4,67 41 25 32,67 310,197 14 72 345 849 4162
% 18

73 1001 NİSA UZUN 5A 12 3 11,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 9 0,00 9 6 7,00 44 28 34,67 308,330 15 73 359 878 4305
% 19

74 1057 ÖMER TELLİ 5A 9 4 7,67 4 5 2,33 8 2 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 7 5 5,33 39 21 31,99 307,110 16 74 373 903 4405
% 19

75 97 ALİ ATAKAY 5D 11 4 9,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 10 1,67 10 5 8,33 38 37 25,67 305,507 9 75 388 935 4535
% 20

76 496 SEMİ EMREETAŞAN 5F 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 8 2,33 7 8 4,33 42 31 31,66 304,980 15 76 391 944 4575
% 20

77 1027 DERİN POLAT 5E 9 6 7,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 9 3,00 8 7 5,67 42 33 31,00 304,600 5 77 392 952 4607
% 20

78 1062 YİĞİT ALİ BULGAN 5F 9 6 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 8 3,33 7 8 4,33 43 31 32,66 304,390 16 78 393 954 4625
% 20

79 352 İPEK EYLÜL YILMAZ 5D 12 3 11,00 1 1 0,67 10 0 10,00 3 2 2,33 6 5 4,33 32 11 28,33 303,693 10 79 396 967 4677
% 20

80 1113 EYLÜL GÜNDOĞDU 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 7 8 4,33 9 6 7,00 37 38 24,33 302,693 17 80 412 992 4777
% 21

81 667 NURİ YILMAZ YILMAZ 5E 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 7 8 4,33 39 36 26,99 302,293 6 81 414 999 4816
% 21

82 1049 BERAY TAPARLI 5B 7 7 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 12 3 11,00 37 32 26,34 301,567 15 82 418 1008 4870
% 21

83 1010 AHMET KAAN POST LLI5A 9 6 7,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 10 1,67 10 5 8,33 40 35 28,34 301,373 18 83 420 1011 4880
% 21

84 1089 İPEK BEKÇİ 5E 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 10 1,67 8 7 5,67 42 33 31,00 300,600 7 84 423 1022 4940
% 22

85 1037 NURGÜL ARJ N KAPAR 5E 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 8 2,33 6 9 3,00 41 32 30,33 299,073 8 85 441 1058 5088
% 22

86 397 ELİF ASYA AKBULUT 5E 12 3 11,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 10 -1,33 9 4 7,67 42 28 32,67 298,750 9 86 444 1063 5125
% 22

87 678 M EFE BÜYÜKÖRDEK 5A 9 5 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 5 2,33 9 6 7,00 4 11 0,33 34 39 20,99 298,220 19 87 450 1077 5178
% 23

88 304 NİSA ARSLANGİRAY 5B 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 6 3,00 8 7 5,67 39 32 28,34 295,720 16 88 465 1126 5434
% 24

89 1063 ZEYNEP TELLİ 5A 10 1 9,67 5 1 4,67 5 3 4,00 6 0 6,00 3 3 2,00 4 3 3,00 33 11 29,34 295,023 20 89 475 1143 5495
% 24

90 353 KATRE DENİZ ATASOY 5E 13 1 12,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 2 9 -1,00 7 6 5,00 40 27 31,01 294,720 10 90 479 1149 5529
% 24

91 1034 HANDE SU KOŞTUR 5E 12 3 11,00 4 6 2,00 3 7 0,67 9 1 8,67 6 8 3,33 4 11 0,33 38 36 26,00 293,363 11 91 495 1175 5654
% 25

92 22700 SEMA NEHİR ERDOĞA N5F 11 4 9,67 3 7 0,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 6 1,00 6 6 4,00 39 27 30,01 293,237 17 92 496 1181 5669
% 25

93 4 BERAT BAL 5A 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 11 0,33 7 7 4,67 42 32 31,34 293,050 21 93 500 1190 5690
% 25

94 272 ELİF ERTEN 5F 10 5 8,33 4 5 2,33 6 4 4,67 8 1 7,67 3 8 0,33 8 5 6,33 39 28 29,66 292,000 18 94 512 1212 5790
% 25

95 1088 HİRA NUR KAYA 5A 10 4 8,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 6 8 3,33 7 8 4,33 33 39 20,00 291,757 22 95 514 1217 5810
% 25

96 288 FATMA ZEHRA DENİZ 5C 15 0 15,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 7 6 5,00 40 33 29,00 291,420 16 96 517 1227 5853
% 26

97 185 BUĞRA GÜLBAZFİDAN 5B 7 8 4,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 9 6 7,00 37 38 24,33 291,173 17 97 519 1241 5888
% 26

98 63 TOPRAK TUNCAY 5F 11 4 9,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,68 291,013 19 98 522 1249 5912
% 26

99 394 ÖMER DAĞDELEN 5D 10 4 8,67 5 3 4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 5 6 3,00 6 9 3,00 35 32 24,33 290,933 11 99 524 1252 5921
% 26
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100 28 ERDAL KESEN 5A 12 3 11,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 1 11 -2,67 8 7 5,67 46 26 37,33 290,890 23 100 525 1254 5929
% 26

101 259 ESİLA DARAR 5E 9 6 7,00 3 7 0,67 6 3 5,00 5 4 3,67 3 2 2,33 8 7 5,67 34 29 24,34 290,813 12 101 527 1257 5941
% 26

102 3 MUSTAFA KEMAL ŞENOĞLU5E 9 6 7,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 35 40 21,67 290,800 13 102 528 1258 5945
% 26

103 382 MEHMET ÖZBEK 5C 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 10 1,67 8 7 5,67 41 34 29,67 289,440 17 103 548 1307 6128
% 27

104 1092 MELİN ÇALIŞKAN 5C 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 8 3,33 8 7 5,67 35 39 22,00 289,003 18 104 553 1318 6185
% 27

105 80 AHMETFIRAT 5A 11 3 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 46 28 36,67 288,857 24 105 555 1322 6196
% 27

106 3231 MUHAMMED GÖYDENİZ5D 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 3 2,00 2 5 0,33 8 6 6,00 34 28 24,66 288,103 12 106 562 1344 6276
% 27

107 1140 ATA MERT ERDOĞAN 5F 5 9 2,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 7 3,67 10 5 8,33 33 38 20,33 286,360 20 107 576 1389 6476
% 28

108 362 ELİF NAS AKGÜLL 5E 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 7 8 4,33 5 10 1,67 35 40 21,67 285,280 14 108 589 1416 6618
% 29

109 77 KERİM CAN ÖZKAN 5E 6 7 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 9 3,00 9 5 7,33 34 38 21,33 285,190 15 109 591 1418 6627
% 29

110 1029 ELİF NİDA GÜR 5D 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 11 -0,67 7 8 4,33 41 33 29,99 284,097 13 110 601 1447 6752
% 29

111 168 ADA SERİNEL 5C 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 10 0,67 7 8 4,33 39 35 27,33 284,070 19 111 602 1448 6753
% 29

112 1023 ARAS DENİZ KÜÇ 5E 7 8 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 10 5 8,33 2 13 -2,33 31 44 16,33 281,413 16 112 636 1540 7118
% 31

113 692 TAHA MERT KÖSEOĞLU5E 9 6 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 0 7,00 4 2 3,33 32 16 26,66 281,297 17 113 638 1545 7129
% 31

114 447 ELİSA ÖNER 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 8 7 5,67 32 43 17,68 280,787 25 114 644 1560 7187
% 31

115 1086 FURKAN AY 5C 6 7 3,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 4 1,67 11 4 9,67 30 35 18,35 280,420 20 115 650 1571 7244
% 32

116 651 MELİK NAZE BALKAYA 5E 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 10 5 8,33 40 30 30,00 280,070 18 116 655 1581 7288
% 32

117 300 ECEM TARAK 5A 9 6 7,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 9 1,00 32 39 18,99 279,533 26 117 661 1596 7364
% 32

118 662 SEMA NAZ KOCAMAZ 5B 10 3 9,00 1 8 -1,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 6 0,00 7 6 5,00 33 28 23,66 279,433 18 118 662 1598 7374
% 32

119 320 PINAR SILA ŞENYURT 5E 9 5 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 39 35 27,34 279,297 19 119 663 1602 7393
% 32

120 581 ÇAĞDAŞ KÜTÜK 5A 11 2 10,33 3 7 0,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 4 0,67 5 10 1,67 35 28 25,68 279,093 27 120 667 1612 7426
% 32

121 21 SANBERK ÖZBİÇER 5C 11 2 10,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 6 9 3,00 37 30 27,00 278,693 21 121 675 1624 7479
% 33

122 697 ELA NAZ EVREN 5F 8 7 5,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 9 0,00 8 6 6,00 39 32 28,34 278,633 21 122 677 1626 7486
% 33

123 355 EGE CUCU 5A 9 6 7,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 2 7,33 4 3 3,00 5 10 1,67 33 34 21,67 276,907 28 123 696 1671 7693
% 34

124 410 YERDA CEYLİN GÜCEK 5F 7 7 4,67 4 3 3,00 6 4 4,67 3 6 1,00 5 4 3,67 5 6 3,00 30 30 20,01 276,703 22 124 698 1676 7723
% 34

125 1106 CİVAN AGA BAYGIN 5F 5 3 4,00 6 2 5,33 8 2 7,33 6 0 6,00 2 2 1,33 6 5 4,33 33 14 28,32 276,307 23 125 703 1684 7758
% 34

126 1093 MELİS ÇALIŞKAN 5C 9 6 7,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 11 -0,67 8 7 5,67 39 35 27,33 276,257 22 126 704 1686 7769
% 34

127 239 ALİ DÖNMEZ 5A 9 3 8,00 1 8 -1,67 6 3 5,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 9 6 7,00 32 35 20,33 276,080 29 127 709 1694 7792
% 34

128 182 ALİTALHA GEREGÜL 5D 8 4 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 10 -0,33 9 5 7,33 34 35 22,33 275,293 14 128 719 1717 7890
% 34

129 588 EYMEN ÇAY 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 8 7 5,67 33 42 19,01 273,920 20 129 733 1751 8043
% 35

130 1105 BERRA DİŞBUDAK 5D 9 6 7,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 6 9 3,00 35 40 21,67 273,147 15 130 743 1780 8165
% 36

131 0 *E 5F 11 4 9,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 273,093 24 131 744 1781 8172
% 36

132 238 IRMAK TUN Ç 5F 11 4 9,67 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 4 11 0,33 30 45 15,01 272,600 25 132 753 1798 8251
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

KATILIMLAR

133 439 A BERKAY KINIK 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 11 0,33 9 6 7,00 36 39 22,99 271,907 19 133 767 1822 8353
% 36

134 1050 CEREN KOÇ 5E 8 5 6,33 0 6 -2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 8 6 6,00 30 33 19,00 271,180 21 134 773 1841 8446
% 37

135 1129 FATMA ECRİN BAĞCI 5A 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 11 0,33 7 8 4,33 38 37 25,67 271,027 30 135 775 1846 8462
% 37

136 1008 NİSA OLCAŞ 5C 6 9 3,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 3 3,00 7 8 4,33 31 36 19,00 270,320 23 136 790 1877 8596
% 37

137 622 MELİKE RANA G* EK 5B 9 6 7,00 1 6 -1,00 1 3 0,00 3 3 2,00 7 6 5,00 21 24 13,00 269,820 20 137 798 1891 8666
% 38

138 647 MİRASU AKYILDIZ 5D 6 9 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,67 269,680 16 138 803 1902 8699
% 38

139 0 AH* AGL Ğ *AK 5A 7 8 4,33 2 7 -0,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 32 42 18,00 269,043 31 139 818 1933 8803
% 38

140 420 ÇAĞRI BERK KESKİN 5B 12 3 11,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 39 36 27,00 268,880 21 140 820 1942 8829
% 39

141 674 ECESU ÇULCU 5D 7 7 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 8 3,33 5 10 1,67 33 40 19,66 268,513 17 141 824 1952 8868
% 39

142 256 R YİĞİT KARAMAN 5C 9 6 7,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 3 12 -1,00 31 38 18,34 267,673 24 142 833 1973 8964
% 39

143 1061 YAĞIZ ŞENCAN 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 7 8 4,33 34 41 20,33 267,347 22 143 839 1984 9008
% 39

144 1060 ŞEHRİBAN SEVCAN 5C 8 6 6,00 4 4 2,67 6 4 4,67 3 5 1,33 5 9 2,00 5 8 2,33 31 36 19,00 266,760 25 144 850 2004 9094
% 40

145 244 MÜGE TURBAK 5D 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 5 10 1,67 5 9 2,00 35 39 22,00 266,237 18 145 859 2022 9162
% 40

146 1110 KÜBRA TAŞ 5D 8 7 5,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 30 45 15,00 265,373 19 146 870 2048 9271
% 40

147 271 ELİF AZRA CERİT 5F 8 6 6,00 5 4 3,67 5 4 3,67 5 3 4,00 3 8 0,33 6 6 4,00 32 31 21,67 265,353 26 147 871 2049 9281
% 40

148 1127 AYŞE ALBAYRAK 5D 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7,00 30 45 15,00 264,893 20 148 873 2058 9356
% 41

149 1121 ASMİN BAYRAM 5F 7 7 4,67 6 3 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 4 5 2,33 4 9 1,00 33 31 22,66 264,650 27 149 875 2066 9396
% 41

150 1117 C  ADA KERPİÇ 5B 8 7 5,67 1 8 -1,67 6 3 5,00 7 2 6,33 4 8 1,33 6 9 3,00 32 37 19,66 264,527 23 150 879 2074 9411
% 41

151 130 SELMA SUDE HATAYİLLİ5D 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 10 0,67 7 8 4,33 33 41 19,34 264,150 21 151 884 2086 9469
% 41

152 403 NEHİR EL 5A 4 5 2,33 3 3 2,00 4 1 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 5 5,33 28 22 20,66 262,957 32 152 902 2126 9647
% 42

153 437 BUSE BAR I*N 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 4 4 2,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 31 42 17,01 262,140 33 153 908 2157 9753
% 43

154 29 EYLÜL BAŞAK İNAN 5C 10 5 8,33 3 6 1,00 3 6 1,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 9 5 7,33 28 37 15,66 260,613 26 154 924 2206 9967
% 43

155 1111 RÜZGAR LAMBA 5E 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 30 45 15,00 259,907 22 155 937 2229 10093
% 44

156 2490 CAN TAPANYİĞİT 5C 8 6 6,00 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 3 1 2,67 2 11 -1,67 29 30 19,00 257,573 27 156 977 2330 10483
% 46

157 233 M EMİR KÜÇÜKATAY 5B 9 5 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 24 50 7,32 257,337 24 157 982 2337 10519
% 46

158 728 ELENA KEKENADZE 5B 8 7 5,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 11 0,33 6 9 3,00 33 42 19,00 256,693 25 158 996 2366 10621
% 46

159 1104 AYBÜKE GEZE* 5B 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 13 -2,33 7 7 4,67 36 38 23,34 256,383 26 159 999 2372 10661
% 46

160 1003 ÇINAR BİLGİN 5D 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 10 5 8,33 34 41 20,33 255,747 22 160 1008 2390 10755
% 47

161 1007 DİLARA ATAOĞLU 5B 10 5 8,33 4 6 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 5 10 1,67 33 40 19,66 255,500 27 161 1012 2401 10791
% 47

162 310 EYLÜL ÇAĞLAR 5C 12 3 11,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 32 43 17,67 254,387 28 162 1030 2440 10984
% 48

163 330 YİĞİT SIRAÇ METİN 5C 11 4 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 13 -3,33 6 9 3,00 35 39 22,00 251,403 29 163 1086 2559 11499
% 50

164 276 NAZ LEBLEBİCİ 5A 6 3 5,00 1 4 -0,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 2 5 0,33 6 4 4,67 21 27 12,01 250,990 34 164 1098 2584 11571
% 50

165 106 AY E NEHİR GÜRAĞAÇ 5D 7 4 5,67 3 4 1,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 10 -2,33 10 5 8,33 26 37 13,68 250,293 23 165 1112 2611 11681
% 51
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

KATILIMLAR

166 1134 KAĞAN ALTINBOĞA 5F 6 7 3,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 8 2,33 29 36 17,01 247,860 28 166 1157 2717 12111
% 53

167 735 ANASTASİA KEK NADZE5B 6 9 3,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 10 0,67 5 10 1,67 33 41 19,33 247,137 28 167 1174 2745 12228
% 53

168 1030 ELİFSU DAL 5E 10 3 9,00 2 3 1,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 7 6 5,00 29 37 16,66 246,563 23 168 1188 2766 12322
% 54

169 1176 YİĞİT ALTUNBAĞ 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 25 50 8,33 245,547 29 169 1198 2802 12480
% 54

170 1012 BERFİN KIZMAZ 5C 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 8 7 5,67 26 49 9,67 244,333 30 170 1223 2857 12696
% 55

171 415 ENSAR  *LCU 5D 9 3 8,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 1 4 -0,33 5 9 2,00 22 36 10,00 243,917 24 171 1231 2871 12768
% 56

172 1015 YAĞIZ PAT 5D 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 7 7 4,67 26 47 10,34 243,893 25 172 1232 2872 12772
% 56

173 1100 SEBİHA ECRİN T*R AN 5E 6 8 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 5 10 1,67 6 9 3,00 25 48 8,99 243,380 24 173 1249 2896 12863
% 56

174 83 ELA ÖZDEMİR 5F 6 4 4,67 4 5 2,33 5 5 3,33 9 1 8,67 1 8 -1,67 5 6 3,00 30 29 20,33 242,947 30 174 1259 2914 12931
% 56

175 1053 EYLÜL BARAK 5C 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 23 36 11,01 242,227 31 175 1273 2947 13061
% 57

176 1702 İLAYDA TEZKIRLANGIÇ5C 6 7 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 2 6,33 4 10 0,67 5 9 2,00 28 42 14,00 242,063 32 176 1276 2953 13088
% 57

177 1118 RECAİ SA NATMA 5E 2 9 -1,00 3 5 1,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 5 3 4,00 5 7 2,67 19 36 7,00 240,780 25 177 1301 3003 13311
% 58

178 284 YİĞİT HASAN KARS 5F 3 8 0,33 1 5 -0,67 3 4 1,67 3 1 2,67 5 5 3,33 15 23 7,33 239,343 31 178 1332 3072 13585
% 59

179 238 SEFA AKDÖKER 5E 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 10 1,67 30 40 16,68 238,683 26 179 1352 3108 13709
% 60

180 1821 BAYR C L   F *I 5D 3 11 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 5 0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 26 45 11,00 237,827 26 180 1364 3135 13842
% 60

181 1071 YİĞİTCCURA 5C 8 7 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 6 7 3,67 30 43 15,68 237,767 33 181 1366 3139 13856
% 60

182 1059 SARE KIZIL 5E 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 237,440 27 182 1374 3157 13908
% 61

183 467 MUSTAFA ÖZYÜKSEL 5D 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 14 -3,67 9 6 7,00 29 46 13,67 237,307 27 183 1377 3163 13927
% 61

184 157 MERT TUNCEL 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 10,99 237,227 29 184 1378 3165 13939
% 61

185 687 RUHİCAN ALACA 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 7 5,67 2 13 -2,33 23 52 5,67 236,933 32 185 1384 3179 13999
% 61

186 396 ELANUR YILDIZTEKİN 5D 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 25 50 8,34 236,800 28 186 1385 3185 14029
% 61

187 434 ADA VILDIRIM 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 4 11 0,33 6 9 3,00 26 48 9,99 235,723 35 187 1397 3235 14220
% 62

188 1013 *D Ğ  *EGN         İ 5D 7 8 4,33 4 6 2,00 3 6 1,00 8 2 7,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 44 15,33 234,217 29 188 1424 3297 14513
% 63

189 1126 HİRA SU DÖNMEZ 5E 9 6 7,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,66 234,173 28 189 1427 3302 14523
% 63

190 108 MURAT DENİZ YAĞRI  3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 27 47 11,34 234,050 2 190 1429 3306 14542
% 63

191 1069 ERAY ELMAS 5C 7 8 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 27 48 10,98 232,560 34 191 1462 3371 14793
% 65

192 1018 DENİZ ESTELİK 5E 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 4 11 0,33 5 10 1,67 31 44 16,33 231,520 29 192 1477 3408 14962
% 65

193 529 MELEK ALAĞAŞ 5C 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 24 51 7,00 230,973 35 193 1487 3430 15055
% 66

194 423 GÖKÇE KILIÇ 5F 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3,00 28 47 12,33 230,387 33 194 1501 3457 15161
% 66

195 1076 NECATİİÇEKLÜ 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 24 51 7,00 230,307 30 195 1502 3460 15170
% 66

196 1058 ÖMÜR ÜLKÜ 5F 6 9 3,00 3 6 1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 23 51 6,00 229,670 34 196 1521 3492 15296
% 67

197 1112 RÜZGAR PEYNİRCİ 5B 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 8 1,33 6 9 3,00 26 46 10,66 229,663 31 197 1522 3493 15297
% 67

198 282 AHMET BERAT ÖNGEN 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 25 50 8,33 228,053 30 198 1562 3574 15621
% 68

                                                6 / 8



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

KATILIMLAR

199 0 EYMENAYAZYYARDIMCI5D 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 22 53 4,33 227,907 30 199 1568 3583 15655
% 68

200 1136 SEFA DEMİR 5D 3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 24 51 7,00 226,333 31 200 1610 3672 15935
% 70

201 44 CANER CA  YA*AR 5E 4 11 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 26 49 9,66 226,307 31 201 1611 3673 15940
% 70

202 349 ZEYNEP ACUN 5D 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 6 4 4,67 2 12 -2,00 6 9 3,00 26 47 10,33 225,673 32 202 1628 3701 16037
% 70

203 1074 BESİME AFŞİN 5C 5 9 2,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 3 6 1,00 17 34 5,66 225,653 36 203 1630 3704 16044
% 70

204 1046 ALP HAS* HÜVİYETLİ 5B 7 8 4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 225,573 32 204 1631 3706 16059
% 70

205 1011 MUSTAFA ORHAN 5F 5 9 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 26 48 10,00 224,803 35 205 1651 3741 16194
% 71

206 1099 RÜZGAR  DUMAN 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 29 46 13,67 224,293 32 206 1658 3762 16294
% 71

207 25 ASİLBİLGİN 5F 8 7 5,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 25 50 8,33 224,053 36 207 1663 3772 16336
% 71

208 620 AZİZÇAKAR 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 4 11 0,33 21 53 3,33 223,057 33 208 1679 3813 16500
% 72

209 165 ZEYNEP DOĞA OGUŞ 5F 6 5 4,33 1 0 1,00 2 9 -1,00 5 9 2,00 14 23 6,33 222,787 37 209 1687 3828 16550
% 72

210 318 ZEHRA AKYAY 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 10 -0,33 4 10 0,67 25 47 9,34 222,110 37 210 1704 3860 16669
% 73

211 642 ONUR EFE DURAN 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 7 4,67 26 48 10,01 220,517 34 211 1739 3931 16940
% 74

212 146 MİRA DURAK 5D 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 3 12 -1,00 27 48 11,00 219,040 33 212 1772 3994 17196
% 75

213 1116 ASYA KARSLI 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 50 8,34 218,933 36 213 1774 3997 17215
% 75

214 246 MAHİR EFE YÜCELTEKİN5D 8 7 5,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 22 53 4,34 218,680 34 214 1776 4007 17252
% 75

215 59 NADİR KARAÜZÜM 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 218,440 33 215 1782 4016 17290
% 75

216 1016 GÜLİZARKUR MAZ 5C 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 218,173 38 216 1794 4034 17341
% 76

217 677 BERAT AZAT EFE  7 7 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 4 -0,33 15 34 3,68 218,000 3 217 1799 4043 17367
% 76

218 110 DOĞACENNET TUNCAY5C 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 5 4,33 22 44 7,33 216,670 39 218 1829 4107 17593
% 77

219 478 * MRD E *TM  4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 49 4,66 216,110 4 219 1852 4140 17693
% 77

220 1077 NİS*  SÖZ*TEK 5E 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,67 215,893 35 220 1855 4154 17734
% 77

221 383 CET TOKM AK 5F 6 5 4,33 4 4 2,67 3 5 1,33 2 7 -0,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 21 44 6,33 214,980 38 221 1868 4181 17877
% 78

222 1065 ELANUR BARAK 5E 5 10 1,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 24 51 7,01 214,307 36 222 1889 4215 17999
% 79

223 1109 MKEMAL YÜKSEL 5B 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 5 10 1,67 22 53 4,32 214,227 34 223 1892 4220 18011
% 79

224 234 ASYA TAŞARSU 5F 6 8 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 1 12 -3,00 6 8 3,33 23 46 7,65 213,173 39 224 1913 4262 18214
% 79

225 0 5D 5 9 2,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 18 54 0,00 206,543 35 225 2122 4610 19258
% 84

226 1002 AHU LENA HAKVER İ 5A 3 11 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 51 6,00 205,163 37 226 2147 4658 19439
% 85

227 395 YILDIZ NİSA DOĞANAY5E 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 204,053 37 227 2182 4712 19607
% 86

228 1107 EMİR ALTINYÜZÜK 5D 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 19 56 0,34 203,813 36 228 2192 4731 19646
% 86

229 316 KU *Y TANLI 5A 6 9 3,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 19 56 0,33 203,387 38 229 2198 4740 19700
% 86

230 1122 ABDULSELAM * AL  6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 201,987 5 230 2345 4912 19995
% 87

231 377 ESİLA SARI 5A 1 14 -3,67 4 4 2,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 5 1,33 3 9 0,00 18 43 3,66 201,947 39 231 2347 4914 20001
% 87
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

KATILIMLAR

232 689 TOPRAK CANIP EK 5F 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 9 -3,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 18 55 -0,34 201,767 40 232 2350 4920 20033
% 87

233 520 DEFNE İRGARE 5D 4 4 2,67 3 5 1,33 1 6 -1,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 2 10 -1,33 17 37 4,67 199,277 37 233 2393 5016 20362
% 89

234 1097 MELEK NİL GÜVEN 5F 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 18 56 -0,67 198,763 41 234 2400 5027 20413
% 89

235 1024 BELÇİM ÜNAL 5B 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 11 -1,67 3 12 -1,00 20 53 2,32 198,287 35 235 2409 5047 20460
% 89

236 119 EGE DİNKÇİ 5B 4 11 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 6 1,00 3 11 -0,67 3 12 -1,00 21 52 3,66 198,260 36 236 2411 5051 20467
% 89

237 580 YAĞIZ ŞİMŞEK 5F 8 6 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 19 54 1,00 193,727 42 237 2591 5295 21075
% 92

238 297 *****K 5A 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 14 46 -1,33 190,450 40 238 2646 5386 21377
% 93

239 619 BURAK ENES SAYIN 5E 4 11 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 14 61 -6,34 190,173 38 239 2682 5424 21430
% 93

240 1103 KAYRA ÇINAR DÖNMEZ5C 4 7 1,67 2 6 0,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 7 1,67 15 44 0,34 190,107 40 240 2683 5426 21435
% 93

241 1068 ÇINAR TÜRK 5A 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 20 55 1,67 189,560 41 241 2689 5439 21487
% 94

242 1090 KAYRA BALTACI 5B 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 58 -2,33 187,627 37 242 2707 5485 21680
% 95

243 1087 HİLAL YAMAN 5A 2 13 -2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 56 0,33 187,013 42 243 2714 5499 21733
% 95

244 696 HASAN AYVA 5B 3 12 -1,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 12 -1,00 4 10 0,67 14 56 -4,66 185,717 38 244 2727 5525 21830
% 95

245 1045 AHSEN  ÜZELGÖK 5E 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 15 60 -5,01 183,840 39 245 2752 5564 21962
% 96

246 900 RFB      U U  T  SB 5B 1 7 -1,33 0 5 -1,67 2 3 1,00 0 3 -1,00 0 6 -2,00 3 7 0,67 6 31 -4,33 178,987 39 246 2779 5635 22230
% 97

247 599 MUSTAFA CEBRAİLERDEM5E 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 15 59 -4,66 169,243 40 247 2837 5738 22593
% 99

248 534 ECE YILDIRIM 5E 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 1 14 -3,67 15 60 -5,01 166,400 41 248 2848 5761 22651
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
 5 5A 5B 5C 5D 5E 5F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
 5 5A 5B 5C 5D 5E



  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

SINIF:  

KATILIMLAR

1 1091 MEHMET TURAN ÖZEN 11 4 9,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 10 0 10,00 6 8 3,33 11 4 9,67 45 29 35,33 334,177 1 43 215 521 2588
% 11

2 108 MURAT DENİZ YAĞRI  3 12 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 27 47 11,34 234,050 2 190 1429 3306 14542
% 63

3 677 BERAT AZAT EFE  7 7 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 4 -0,33 15 34 3,68 218,000 3 217 1799 4043 17367
% 76

4 478 * MRD E *TM  4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 21 49 4,66 216,110 4 219 1852 4140 17693
% 77

5 1122 ABDULSELAM * AL  6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 201,987 5 230 2345 4912 19995
% 87

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5 SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU4. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 248 2892 5862 22928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,58 3 6 1,47 5 5 2,89 5 4 3,95 4 8 1,81 6 8 3,47 31 37 18,17 261,690

Okul Ortalaması 8 6 6,25 4 6 1,72 5 5 3,55 6 4 4,79 5 8 2,17 7 7 4,45 35 35 22,93 280,630

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 1038 Y SİN TEKİN 5 11 4 9,67 3 7 0,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 63 12 59,01 455,867 1 2 2 10 75
% 0,33

2 127 FATİH GÜNEY 5 13 1 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 14 1 13,67 66 7 63,67 440,447 2 3 6 22 158
% 0,69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.


