
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU8. SINIF 3.DENEME 214 214 589 80740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150

Okul Ortalaması 12 6 10,06 5 4 3,94 7 2 6,10 6 3 4,67 8 6 5,72 8 8 5,74 46 28 36,23 299,840

KATILIMLAR

1 706 ELİF ASLAN 8E 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 488,701 1 1 1 5 370
% 0,46

2 967 ECE BUĞLEM ASİLTÜRK8B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 86 3 85,01 482,358 1 2 2 7 845
% 1,05

3 225 DURU NİL GEZGİNCİ 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 479,725 2 3 3 9 1108
% 1,37

4 907 ARDA SUBAŞI 8G 19 1 18,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 84 5 82,35 477,141 1 4 4 14 1416
% 1,75

5 0 ARAS KAYA 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 84 6 82,00 473,265 3 5 5 22 1814
% 2,25

6 788 BERKAN PAKOĞLU  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 0 15,00 20 0 20,00 83 2 82,34 470,927 1 6 6 26 2167
% 2,68

7 485 ZEYNEP ÖNDÜN 8F 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 18 0 18,00 83 2 82,33 467,646 1 7 7 29 2598
% 3,22

8 535 KAYRA ÜNLÜ 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 81 9 77,99 462,360 4 8 8 41 3392
% 4,20

9 616 KEREM MANGTAY 8E 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 82 8 79,34 462,071 5 9 9 43 3435
% 4,25

10 976 ZÜHRA LİNA ÇAYBAŞ 8D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 16 3 15,00 17 3 16,00 81 7 78,67 458,505 1 10 10 49 3994
% 4,95

11 975 BENGİSU ELÇİ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 15 5 13,33 80 10 76,67 450,999 2 11 11 58 5176
% 6,41

12 67 EFE KESKİNLER 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 16 4 14,67 78 12 74,00 450,058 1 12 12 62 5342
% 6,62

13 53 MEHMET ÇAYIR 8G 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 78 12 74,00 445,913 2 13 13 68 6028
% 7,47

14 148 EGE CÖMERT PINAR 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 79 11 75,33 444,997 6 14 14 72 6176
% 7,65

15 590 DEFNE BİNEN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 79 11 75,33 444,659 2 15 15 75 6240
% 7,73

16 341 ALİ OSMAN ASLAN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 77 13 72,66 444,092 2 16 16 78 6337
% 7,85

17 572 ERDEM SERÇE 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 17 1 16,67 17 3 16,00 76 12 72,00 441,873 3 17 17 81 6736
% 8,34

18 170 YAREN SU KILIÇ 8G 18 2 17,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 16 4 14,67 77 12 73,00 441,170 3 18 18 82 6852
% 8,49

19 910 ALİ EMİR K ARAKAL 8G 19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 75 15 70,01 439,073 4 19 19 86 7236
% 8,96

20 796 ELİF POSTALLI 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 76 13 71,67 438,353 3 20 20 88 7362
% 9,12

21 898 YİĞİT EMRE DAMOĞLU8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 14 5 12,33 78 11 74,33 437,416 7 21 21 91 7531
% 9,33

22 876 HASRET NAZ BOZDOĞAN8E 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 76 13 71,66 436,027 8 22 22 92 7754
% 9,60

23 444 AYBÜKE HÇ 8F 17 2 16,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 1 16,67 16 4 14,67 74 13 69,67 434,150 2 23 23 97 8088
% 10

24 323 DEFNE ÖZÇELİK 8D 17 2 16,33 8 1 7,67 10 0 10,00 5 4 3,67 13 2 12,33 19 1 18,67 72 10 68,67 432,520 4 24 24 100 8367
% 10

25 860 UMUT SAĞLAM 8E 18 1 17,67 8 2 7,33 9 0 9,00 9 0 9,00 19 1 18,67 11 6 9,00 74 10 70,67 430,954 9 25 25 102 8643
% 11

26 543 ELA SARIGÜL 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 2 13,33 16 4 14,67 74 12 70,00 425,283 1 26 26 112 9601
% 12

27 214 MASAL ASLAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 15 1 14,67 17 3 16,00 71 14 66,34 422,391 2 27 27 115 10100
% 13

28 347 MUSTAFA ÖNCE 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 6 10,00 18 2 17,33 73 15 68,00 420,304 10 28 28 117 10463
% 13

29 540 HİRA SU EREN 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 14 6 12,00 73 17 67,33 418,098 3 29 29 120 10857
% 13

30 435 ALİKZ EY TIRTAR 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 13 7 10,67 73 17 67,34 417,792 5 30 30 122 10901
% 14

31 828 DİREN ALİ YÜCEL 8A 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 11 8 8,33 72 15 67,00 417,033 3 31 31 124 11039
% 14

32 877 AY*E ZENGN 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 16 2 15,33 14 4 12,67 71 14 66,34 416,948 6 32 32 125 11053
% 14

33 708 AYBÜKE NALBANTOĞL 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 15 2 14,33 14 6 12,00 72 15 67,00 416,932 4 33 33 126 11055
% 14
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150
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KATILIMLAR

34 183 BATUHAN AVCILAR 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 13 6 11,00 73 16 67,68 416,029 11 34 34 128 11205
% 14

35 822 RÜZGAR DELİKTAŞ 8E 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 12 5 10,33 71 13 66,67 411,987 12 35 35 130 11926
% 15

36 611 SELİM TÜFEKÇİBAŞ 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 6 11,00 14 6 12,00 74 15 69,00 411,321 5 36 36 132 12060
% 15

37 475 ADYA SAĞIR 8F 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 5 12,33 15 4 13,67 70 18 64,00 410,666 3 37 37 135 12186
% 15

38 293 MİNA İNCEKALAN 8E 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 1 9,67 14 6 12,00 70 11 66,34 410,595 13 38 38 136 12200
% 15

39 902 DENİZ SÜRM Lİ 8F 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 0 9,00 14 4 12,67 15 4 13,67 71 15 66,00 407,752 4 39 39 146 12700
% 16

40 565 POYRAZ KAPLAN 8E 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 2 14,33 9 8 6,33 70 14 65,34 406,948 14 40 40 147 12850
% 16

41 968 ECE YÜKSEKBAŞ 8E 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 12 7 9,67 71 10 67,67 406,323 15 41 41 150 12978
% 16

42 607 TAMER KARAHALI 8G 16 4 14,67 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 16 4 14,67 67 22 59,67 399,209 5 42 42 159 14271
% 18

43 918 CAHİT KOCA 8A 16 3 15,00 8 1 7,67 10 0 10,00 3 1 2,67 6 2 5,33 18 1 17,67 61 8 58,34 391,317 4 43 43 171 15795
% 20

44 995 OSMANARHAN ALKAN 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 12 7 9,67 68 21 61,01 390,968 5 44 44 173 15870
% 20

45 825 YAĞIZ HAZAR 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 4 10,67 14 5 12,33 66 19 59,67 388,493 7 45 45 180 16327
% 20

46 418 EGE ÇAĞAN AYDIN 8F 13 4 11,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 10 9 7,00 65 20 58,33 385,172 5 46 46 191 16966
% 21

47 154 KUDRET DEMİRKIRAN 8D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 7 3,67 13 7 10,67 65 18 59,02 379,463 8 47 47 202 18096
% 22

48 1004 ECE DURMAZ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 9 7,00 15 5 13,33 64 25 55,67 378,594 6 48 48 204 18257
% 23

49 861 MUSTAFA GÖKCEK 8D 15 4 13,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 3 9,00 12 3 11,00 62 15 57,01 377,352 9 49 49 207 18499
% 23

50 874 ŞEVVAL AYTAÇ 8A 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 13 7 10,67 62 16 56,68 375,865 7 50 50 210 18812
% 23

51 428 CANSU CERTEL 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 63 17 57,33 375,606 8 51 51 211 18861
% 23

52 713 DEFNE MOR 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 13 4 11,67 62 14 57,33 374,929 16 52 52 212 18981
% 24

53 1040 ELİF NUR ÖZPINAR 8A 18 2 17,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 11 9 8,00 60 19 53,67 371,537 9 53 53 222 19648
% 24

54 989 RAMAZAN BARDAKCİ 8F 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 11 4 9,67 10 8 7,33 59 23 51,33 370,719 6 54 54 224 19829
% 25

55 820 8C 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 6 2,00 12 4 10,67 11 9 8,00 59 27 50,01 369,934 6 55 55 227 19974
% 25

56 48 IRMAK DENİZ 8G 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 13 0 13,00 60 19 53,67 368,979 6 56 56 228 20180
% 25

57 430 SUDE ÜÇGÜ L 8F 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 11 8 8,33 15 4 13,67 62 26 53,34 367,412 7 57 57 234 20532
% 25

58 16 AZRA AVCI 8G 15 5 13,33 4 5 2,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 3 7,00 14 5 12,33 58 21 50,99 363,749 7 58 58 240 21243
% 26

59 836 ASEL EYLÜL ERSAN 8G 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 3 10,00 13 7 10,67 60 24 52,00 358,857 8 59 59 251 22312
% 28

60 412 YAREN SARI 8G 12 8 9,33 4 5 2,33 7 3 6,00 5 3 4,00 15 2 14,33 12 8 9,33 55 29 45,32 356,120 9 60 60 256 22900
% 28

61 972 BEREN BERR AK BİNGÖL8F 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 13 4 11,67 9 9 6,00 56 29 46,33 353,819 8 61 61 259 23401
% 29

62 946 EMİR GARÇA 8F 14 4 12,67 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 11 1 10,67 9 9 6,00 56 21 49,01 352,812 9 62 62 261 23633
% 29

63 863 RÜZGAR ÖZHALLAÇ 8F 13 6 11,00 1 0 1,00 8 2 7,33 4 5 2,33 12 7 9,67 14 6 12,00 52 26 43,33 352,325 10 63 63 263 23745
% 29

64 327 UMUT CAN 8D 17 2 16,33 5 5 3,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 9 7,00 56 22 48,66 350,099 10 64 64 266 24234
% 30

65 652 EMİR ÖZAY 8E 14 5 12,33 7 2 6,33 9 0 9,00 10 0 10,00 10 5 8,33 7 4 5,67 57 16 51,66 349,910 17 65 65 267 24299
% 30

66 937 MUHAMMED TEKOĞLU8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 9 3 8,00 8 6 6,00 53 23 45,33 349,502 4 66 66 268 24379
% 30
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67 392 TUANA GÜNGÖR 8G 10 9 7,00 4 6 2,00 7 2 6,33 10 0 10,00 13 3 12,00 12 6 10,00 56 26 47,33 347,931 10 67 67 271 24719
% 31

68 935 RÜMEYSA DEMİR 8E 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 6 10 2,67 56 25 47,68 346,126 18 68 68 275 25125
% 31

69 812 YAREN İNAN 8E 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 2 9,33 9 9 6,00 56 24 48,00 345,826 19 69 69 276 25196
% 31

70 709 YİĞİT UYMAZ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 4 6 2,00 5 4 3,67 5 7 2,67 12 7 9,67 53 27 44,01 345,083 11 70 70 277 25359
% 31

71 513 HAZAL SÜME 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 1 5,67 7 3 6,00 12 7 9,67 54 22 46,68 341,840 7 71 71 278 26137
% 32

72 250 ECE ÜREGEN 8E 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 2 6,33 2 3 1,00 12 6 10,00 52 20 45,33 341,393 20 72 72 279 26248
% 33

73 720 KUTAY ŞEN 8Ç 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 12 5 10,33 12 8 9,33 54 33 42,99 339,033 1 73 73 284 26889
% 33

74 818 ELİF SENA FIRAT 8G 6 14 1,33 3 5 1,33 7 3 6,00 4 4 2,67 18 2 17,33 13 5 11,33 51 33 39,99 338,679 11 74 74 285 26960
% 33

75 216 ALİ SERTDAL 8F 11 8 8,33 6 3 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 14 4 12,67 9 10 5,67 53 32 42,33 335,513 11 75 75 293 27705
% 34

76 859 NAZLIMELEK KÖSE 8F 14 3 13,00 6 4 4,67 7 0 7,00 10 10 6,67 11 8 8,33 48 25 39,67 335,073 12 76 76 294 27811
% 34

77 76 ADA SU BORAL 8A 14 4 12,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 1 3,67 7 2 6,33 8 8 5,33 50 17 44,33 333,825 10 77 77 297 28153
% 35

78 950 FATİH UMUT SARA 8A 16 4 14,67 4 5 2,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 7 7,67 6 13 1,67 55 30 45,01 333,432 11 78 78 299 28239
% 35

79 865 ELVİN DAĞLI 8G 16 4 14,67 0 2 -0,67 8 2 7,33 7 0 7,00 6 2 5,33 8 4 6,67 45 14 40,33 332,096 12 79 79 305 28569
% 35

80 872 ÖZGENUR YILDIZ 8E 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 6 4 4,67 4 3 3,00 9 11 5,33 51 26 42,33 330,662 21 80 80 306 28931
% 36

81 798 AKIN DOĞRAMACİ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 6 1 5,67 6 9 3,00 52 19 45,67 329,422 12 81 81 308 29257
% 36

82 897 ARDA AĞIÇ 8D 12 4 10,67 3 3 2,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 13 5 11,33 50 20 43,34 329,264 12 82 82 309 29307
% 36

83 855 EMİR ÖZBEK 8G 15 3 14,00 5 2 4,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 11 -1,67 13 3 12,00 49 24 40,99 326,337 13 83 83 313 30076
% 37

84 842 EMEL ECE KOZAN 8G 13 7 10,67 6 3 5,00 5 4 3,67 9 0 9,00 10 3 9,00 7 9 4,00 50 26 41,34 324,767 14 84 84 315 30463
% 38

85 914 ELA TANRIVERDİ 8D 12 6 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 2 4 0,67 13 6 11,00 51 21 44,01 323,827 13 85 85 318 30733
% 38

86 166 AHMET ARAS 8A 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 9 1,00 13 4 11,67 52 27 43,00 323,733 13 86 86 319 30753
% 38

87 9 CEMRE TULUK 8D 13 6 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 8 1 7,67 2 5 0,33 13 6 11,00 50 23 42,34 322,325 14 87 87 324 31158
% 39

88 363 DERİN SABAHŞAN 8E 15 4 13,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 9 3,00 9 8 6,33 50 31 39,67 322,111 22 88 88 326 31218
% 39

89 1153 GÜLSU TUNÇ 8D 16 4 14,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 7 3,67 9 11 5,33 48 33 37,00 320,141 15 89 89 332 31746
% 39

90 482 RIDVAN GİDEN 8A 14 6 12,00 3 7 0,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 10 8 7,33 49 26 40,33 320,070 14 90 90 333 31766
% 39

91 710 MUSTAFA ALPER 8G 13 7 10,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 9 3 8,00 8 10 4,67 48 31 37,67 319,416 15 91 91 336 31959
% 40

92 426 EMİRHAN BAYKARA 8F 13 6 11,00 6 3 5,00 8 2 7,33 5 5 3,33 9 5 7,33 8 11 4,33 49 32 38,32 318,922 13 92 92 337 32096
% 40

93 237 EFE GÜLTEKİN 8B 17 1 16,67 5 3 4,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 9 5,00 5 15 0,00 50 33 39,01 318,634 5 93 93 338 32164
% 40

94 882 BEREN ADA MUK 8G 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 2 10,33 5 11 1,33 49 27 39,99 318,044 16 94 94 340 32312
% 40

95 193 TUNA UZUN  11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 12 4 10,67 7 10 3,67 48 32 37,35 316,770 2 95 95 341 32706
% 41

96 421 TUNA ÇIRAK 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 13 7 10,67 49 31 38,66 316,756 6 96 96 343 32710
% 41

97 104 EGE ÖZDEN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 8 2,33 9 11 5,33 50 33 38,99 314,557 15 97 97 345 33351
% 41

98 1150 EYLÜL YAVER 8B 14 5 12,33 4 6 2,00 9 0 9,00 4 6 2,00 11 7 8,67 6 14 1,33 48 38 35,33 314,179 7 98 98 347 33460
% 41

99 843 KAĞAN KUZU 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 7 4,67 7 11 3,33 50 32 39,33 313,597 16 99 99 348 33624
% 42
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100 963 AZİZ EGE ÜNLÜARICI 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 7 5,67 7 11 3,33 48 35 36,33 311,817 17 100 100 352 34129
% 42

101 242 ALİ ATAKAY 8F 16 2 15,33 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 6 1,00 7 11 3,33 48 27 39,00 311,655 14 101 101 354 34170
% 42

102 868 NİSA OKUDUCU 8C 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 13 0,67 6 12 2,00 51 35 39,34 310,466 8 102 102 358 34530
% 43

103 984 AYAZ TATAR 8B 12 6 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 4 6,67 8 9 5,00 45 32 34,34 309,392 8 103 103 361 34839
% 43

104 208 TOPRAK ÖZDEMİR 8G 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 5 4,33 7 6 5,00 48 26 39,32 309,362 17 104 104 362 34845
% 43

105 867 MUSA YİĞİT 8F 15 5 13,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 9 7 6,67 8 11 4,33 44 41 30,33 307,948 15 105 105 365 35277
% 44

106 1108 MERVE YAMAN 8C 14 5 12,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 4 3,67 6 7 3,67 7 11 3,33 47 32 36,33 307,795 9 106 106 366 35326
% 44

107 681 ALİ ORHAN 8E 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 6 7,00 7 13 2,67 49 36 37,01 303,790 23 107 107 370 36617
% 45

108 417 YUNUS EMRE AVCI 8B 15 3 14,00 5 4 3,67 10 0 10,00 1 2 0,33 6 7 3,67 3 4 1,67 40 20 33,34 303,691 9 108 108 372 36655
% 45

109 610 ÇAĞLA GÜRAY 8B 14 4 12,67 4 2 3,33 6 3 5,00 2 3 1,00 8 4 6,67 3 3 2,00 37 19 30,67 302,982 10 109 109 373 36869
% 46

110 883 AHMET AYDIN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 10 5,67 9 10 5,67 47 41 33,34 301,728 16 110 110 376 37287
% 46

111 879 ZEHRA MEMMEDZADE  11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 7 5 5,33 6 6 4,00 45 27 36,00 301,198 3 111 111 378 37463
% 46

112 721 NAZ DEYNEKÇİ 8G 14 5 12,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 8 11 4,33 46 31 35,67 298,112 18 112 112 383 38475
% 48

113 744 GÜNEŞ BAYSAL 8B 15 4 13,67 5 3 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 4 5,67 3 12 -1,00 42 31 31,67 297,224 11 113 113 385 38762
% 48

114 325 EKİN ŞEYİRT 8D 12 5 10,33 5 3 4,00 8 2 7,33 6 0 6,00 2 2 1,33 7 5 5,33 40 17 34,32 296,991 16 114 114 387 38840
% 48

115 866 HİRANUR DÖNMEZ 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 7 2,67 8 12 4,00 47 35 35,34 296,658 18 115 115 389 38949
% 48

116 1036 NEHİR ŞANCİ 8A 12 4 10,67 1 1 0,67 8 0 8,00 10 0 10,00 7 4 5,67 3 9 0,00 41 18 35,01 296,621 19 116 116 390 38965
% 48

117 201 ELİF NERGİZ 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 8 1 7,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 12 3,00 44 33 33,00 296,487 20 117 117 391 39006
% 48

118 542 ALMİNA BAYRAM 8E 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 7 7 4,67 7 12 3,00 47 36 35,00 295,763 24 118 118 393 39240
% 49

119 338 YAREN GÜLLE 8G 10 9 7,00 3 5 1,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 6 3,00 43 25 34,67 294,841 19 119 119 394 39520
% 49

120 851 MEHMET DEMİR 8E 17 3 16,00 4 5 2,33 8 2 7,33 4 4 2,67 3 2 2,33 0 1 -0,33 36 17 30,33 294,700 25 120 120 395 39576
% 49

121 953 ATAKAN ERKOCU 8B 12 5 10,33 5 4 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 4 1,67 7 8 4,33 42 26 33,33 293,728 12 121 121 396 39899
% 49

122 438 GİZEM KAYA 8A 15 4 13,67 2 7 -0,33 9 1 8,67 6 3 5,00 3 5 1,33 6 12 2,00 41 32 30,34 291,550 21 122 122 398 40619
% 50

123 805 AYGÜL KANTARCI 8C 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 15 0,00 7 13 2,67 49 41 35,34 289,950 10 123 123 401 41176
% 51

124 573 ASYA YILMAZ 8C 9 9 6,00 4 5 2,33 9 0 9,00 4 4 2,67 3 7 0,67 12 6 10,00 41 31 30,67 289,941 11 124 124 402 41178
% 51

125 152 IŞIL ALTIN YÜZÜK 8D 12 4 10,67 8 2 7,33 6 1 5,67 3 3 2,00 1 5 -0,67 9 11 5,33 39 26 30,33 286,276 17 125 125 410 42465
% 53

126 814 GÜL ALMİLA BENLİ 8C 14 6 12,00 4 6 2,00 10 0 10,00 5 4 3,67 6 14 1,33 6 14 1,33 45 44 30,33 285,953 12 126 126 411 42572
% 53

127 579 NİDA KAPLAN 8B 11 7 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 6 0,00 6 9 3,00 8 10 4,67 40 38 27,34 284,163 13 127 127 414 43254
% 54

128 904 ZEYNEP NAZ ÇETİN 8F 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 2 2,33 3 2 2,33 7 10 3,67 39 28 29,67 282,333 17 128 128 420 43940
% 54

129 837 ZEKİYE SUD E ADIBELLİ8A 9 9 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 5 6 3,00 9 10 5,67 40 33 29,00 282,194 22 129 129 421 43996
% 54

130 639 YAĞIZ MEHM ET TOK 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 279,242 14 130 130 425 45078
% 56

131 991 ALPEREN ÇIVAK 8G 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 5 1,33 5 7 2,67 38 30 28,00 278,462 20 131 131 426 45338
% 56

132 827 TUANA YAŞMUM 8C 9 11 5,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 12 3,00 44 34 32,66 278,268 13 132 132 427 45419
% 56
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU8. SINIF 3.DENEME 214 214 589 80740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150

Okul Ortalaması 12 6 10,06 5 4 3,94 7 2 6,10 6 3 4,67 8 6 5,72 8 8 5,74 46 28 36,23 299,840

KATILIMLAR

133 775 NİL ÇAKMAK 8C 15 3 14,00 3 7 0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 41 46 25,67 277,462 14 133 133 428 45707
% 57

134 213 ADASU KİRAZDALI 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 7 3,67 7 13 2,67 44 39 31,00 277,292 15 134 134 429 45787
% 57

135 838 HASAN TUTUŞ 8A 7 7 4,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 1 1,67 11 9 8,00 34 22 26,67 277,073 23 135 135 430 45881
% 57

136 973 BERAY ÖZCAN 8B 12 8 9,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 10 -1,33 37 35 25,33 275,103 15 136 136 433 46590
% 58

137 671 DENİZ ERCİYES 8C 12 6 10,00 3 5 1,33 5 1 4,67 7 3 6,00 4 12 0,00 31 27 22,00 274,835 16 137 137 434 46688
% 58

138 964 KIVANÇ ATAOĞLU 8G 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 14 1,33 8 12 4,00 46 44 31,33 274,360 21 138 138 436 46878
% 58

139 0 TUANA EROĞLU 8F 12 5 10,33 4 5 2,33 7 2 6,33 4 1 3,67 7 10 3,67 3 11 -0,67 37 34 25,66 273,968 18 139 139 440 47030
% 58

140 221 KAYRA IŞIKGÜN 8A 10 5 8,33 5 5 3,33 7 0 7,00 7 1 6,67 3 5 1,33 6 12 2,00 38 28 28,66 273,805 24 140 140 442 47096
% 58

141 811 YAĞMUR GÖÇMEN 8A 10 8 7,33 3 6 1,00 9 1 8,67 1 1 0,67 1 2 0,33 9 8 6,33 33 26 24,33 273,324 25 141 141 445 47298
% 59

142 875 ADA ADANAN  13 4 11,67 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 5 15 0,00 37 30 27,00 273,034 4 142 142 446 47416
% 59

143 797 ŞİMEL DEMİR 8C 11 7 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 10 3,67 4 16 -1,33 43 41 29,34 272,984 17 143 143 447 47440
% 59

144 296 ULAŞ KÜÇÜKEREN 8B 6 12 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 12 3 11,00 5 3 4,00 33 38 20,34 272,341 16 144 144 448 47666
% 59

145 900 HACI HASAN 8A 13 7 10,67 3 6 1,00 9 1 8,67 8 2 7,33 33 16 27,67 270,319 26 145 145 451 48373
% 60

146 612 POYRAZ ÖNCÜ 8D 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 6 14 1,33 39 38 26,33 268,464 18 146 146 456 49081
% 61

147 893 DENİZHAN ASLANTAŞ 8A 11 7 8,67 3 7 0,67 7 1 6,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 7 12 3,00 36 49 19,68 266,915 27 147 147 457 49651
% 61

148 723 ADA GÜL 8B 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 13 0,67 5 12 1,00 38 47 22,34 266,039 17 148 148 461 49984
% 62

149 750 RUYA KEHRİZ 8G 7 13 2,67 3 3 2,00 1 3 0,00 9 0 9,00 11 5 9,33 5 13 0,67 36 37 23,67 265,699 22 149 149 463 50130
% 62

150 510 YAĞMUR YARDIMCI 8B 11 7 8,67 2 7 -0,33 5 3 4,00 4 5 2,33 4 7 1,67 6 9 3,00 32 38 19,34 262,470 18 150 150 465 51414
% 64

151 348 AHMET EREN CANOĞULLAR8C 9 10 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 1 3,67 1 6 -1,00 35 26 26,34 260,762 18 151 151 469 52079
% 65

152 422 OSMAN BOZKURT 8E 16 4 14,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 15 -1,00 3 17 -2,67 38 51 20,99 260,167 26 152 152 470 52314
% 65

153 996 YUSUF GEZER 8C 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 41 48 25,00 258,913 19 153 153 471 52791
% 65

154 726 TİMUR SAVAŞÇI 8C 12 5 10,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 4 3,67 3 17 -2,67 6 13 1,67 38 47 22,33 258,005 20 154 154 472 53164
% 66

155 267 KEREM KEÇE 8C 8 9 5,00 5 4 3,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 3 2 2,33 6 10 2,67 30 28 20,67 256,947 21 155 155 474 53575
% 66

156 695 MUHAMMET CANBAZ 8B 10 10 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 5 12 1,00 34 30 24,01 256,614 19 156 156 476 53716
% 67

157 498 İBRAHİM ŞAHİN 8C 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 0 5 -1,67 8 11 4,33 40 34 28,66 256,131 22 157 157 477 53884
% 67

158 862 ZEYNEP BULUT 8C 10 7 7,67 5 4 3,67 8 2 7,33 5 2 4,33 0 7 -2,33 6 11 2,33 34 33 23,00 254,356 23 158 158 479 54608
% 68

159 680 BE ÜM MUTLU 8B 10 7 7,67 4 3 3,00 6 3 5,00 1 4 -0,33 5 10 1,67 3 6 1,00 29 33 18,01 253,288 20 159 159 481 55020
% 68

160 804 SELİN BORLU 8E 10 6 8,00 3 5 1,33 7 1 6,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 5 7 2,67 29 27 20,00 252,860 27 160 160 483 55161
% 68

161 627 FETTAH EKE 8G 11 9 8,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 32 57 13,00 251,277 23 161 161 484 55790
% 69

162 602 EMRECAN ACAR 8D 7 4 5,67 4 4 2,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 1 0 1,00 22 13 17,68 250,191 19 162 162 490 56266
% 70

163 191 ALPEREN SERTKAYA 8A 8 7 5,67 1 2 0,33 1 1 0,67 3 2 2,33 4 7 1,67 5 6 3,00 22 25 13,67 244,204 28 163 163 496 58558
% 73

164 884 KAYRA TOKGÖZ 8F 9 6 7,00 6 4 4,67 1 2 0,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 25 22 17,67 241,257 19 164 164 499 59669
% 74

165 766 YAĞMUR ALTINYÜZÜK 8D 8 5 6,33 4 3 3,00 5 4 3,67 2 6 0,00 5 13 0,67 4 11 0,33 28 42 14,00 238,457 20 165 165 502 60768
% 75
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU8. SINIF 3.DENEME 214 214 589 80740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150

Okul Ortalaması 12 6 10,06 5 4 3,94 7 2 6,10 6 3 4,67 8 6 5,72 8 8 5,74 46 28 36,23 299,840

KATILIMLAR

166 42 DURUSABİHA ÇEKİN 8B 6 11 2,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 4 3,67 4 8 1,33 24 32 13,33 236,845 21 166 166 504 61426
% 76

167 1133 KEMAL DEMİR 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 30 60 9,99 234,422 21 167 167 507 62353
% 77

168 329 OSMAN GÖK 8E 9 10 5,67 3 6 1,00 5 4 3,67 0 3 -1,00 4 8 1,33 2 5 0,33 23 36 11,00 233,562 28 168 168 510 62702
% 78

169 367 EFE TOYGAR 8B 8 10 4,67 5 5 3,33 4 2 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 26 38 13,33 233,429 22 169 169 511 62762
% 78

170 235 DOĞU GÖZCAN 8E 3 2 2,33 0 5 -1,67 9 1 8,67 6 5 4,33 18 13 13,66 233,087 29 170 170 512 62911
% 78

171 719 ÇAĞRI KARSLI 8B 11 8 8,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 26 43 11,66 232,779 23 171 171 513 63039
% 78

172 690 ALİ BARAN GENÇDAL 8G 10 10 6,67 2 7 -0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 11 4,33 4 16 -1,33 27 61 6,67 231,314 24 172 172 516 63646
% 79

173 978 BEDİRHAN BALKAYA 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 7 -2,33 2 9 -1,00 27 40 13,67 230,990 24 173 173 517 63772
% 79

174 801 EFE EŞEN 8G 9 8 6,33 4 3 3,00 6 1 5,67 3 5 1,33 2 13 -2,33 4 12 0,00 28 42 14,00 230,132 25 174 174 519 64087
% 79

175 920 ECRİN BİÇER 8E 8 8 5,33 2 3 1,00 5 3 4,00 4 9 1,00 19 23 11,33 229,769 30 175 175 520 64218
% 80

176 368 ENES KAAN AKDAŞ 8E 10 9 7,00 2 6 0,00 3 5 1,33 3 5 1,33 4 15 -1,00 22 40 8,66 229,270 31 176 176 521 64405
% 80

177 645 FURKAN ÇOKAL 8D 8 12 4,00 2 8 -0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 32 58 12,67 228,848 22 177 177 522 64543
% 80

178 848 ONUR EREN 8D 10 8 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 61 6,66 228,110 23 178 178 524 64808
% 80

179 615 ESMA ILIDI 8G 5 4 3,67 1 1 0,67 8 1 7,67 2 9 -1,00 16 15 11,01 222,246 26 179 179 532 67018
% 83

180 305 GÖKTAY SARIGEYİK 8D 9 11 5,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 33 57 13,98 219,484 24 180 180 535 68045
% 84

181 745 EGE ARSLAN 8D 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 219,402 25 181 181 536 68067
% 84

182 253 AYŞE ELA OĞUZ 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 219,328 25 182 182 537 68088
% 84

183 340 ŞAHİN DENGİZ 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 217,642 29 183 183 541 68687
% 85

184 0 TUSEM TAŞKAYA  9 8 6,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 0 1 -0,33 2 13 -2,33 3 14 -1,67 23 44 8,34 217,338 5 184 184 543 68801
% 85

185 682 SELÇUK BABA PRO 8F 6 12 2,00 0 9 -3,00 4 6 2,00 5 9 2,00 6 13 1,67 21 49 4,67 216,869 20 185 185 544 68984
% 85

186 922 BERKE KARABULUT 8E 6 14 1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 10 -1,33 8 10 4,67 23 54 5,01 215,140 32 186 186 546 69629
% 86

187 824 KUZEY ÖZGEN 8G 10 10 6,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 15 -2,00 4 13 -0,33 22 60 2,01 210,162 27 187 187 549 71429
% 88

188 425 MUSTAFA Yİ ĞİT SAĞIR8A 8 12 4,00 0 10 -3,33 6 3 5,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 5 15 0,00 25 63 4,01 207,189 30 188 188 552 72492
% 90

189 802 YAREN TARNIŞ 8A 7 8 4,33 2 4 0,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 0 8 -2,67 17 43 2,66 206,952 31 189 189 553 72566
% 90

190 188 AZAT ARSLAN 8C 8 11 4,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 17 -2,67 6 14 1,33 24 64 2,65 206,689 24 190 190 554 72643
% 90

191 734 YİĞİT KARACA 8G 7 12 3,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 3 4,00 2 17 -3,67 5 15 0,00 27 59 7,33 204,732 28 191 191 557 73250
% 91

192 493 DENİZ GENÇ 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 199,404 26 192 192 561 74929
% 93

193 924 YAPAR 8D 4 16 -1,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 0 10 -3,33 9 11 5,33 4 16 -1,33 20 67 -2,33 198,348 26 193 193 562 75299
% 93

194 985 ASMİN TOLUKAN 8C 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 1 14 -3,67 4 13 -0,33 22 59 2,34 196,432 25 194 194 563 75823
% 94

195 1130 YİĞİT ÜNAL 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 5 15 0,00 28 62 7,33 195,607 26 195 195 565 76063
% 94

196 970 DENİZ MERT TATLI 8D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 21 68 -1,67 192,234 27 196 196 566 76961
% 95

197 833 YAĞIZ TUNAY 8C 2 17 -3,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 3 16 -2,33 22 66 0,00 192,200 27 197 197 567 76972
% 95

198 458 ALİDOĞUKAN GENÇER8E 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 6 -2,00 4 15 -1,00 5 10 1,67 16 64 -5,33 180,717 33 198 198 570 79119
% 98
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU8. SINIF 3.DENEME 214 214 589 80740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150

Okul Ortalaması 12 6 10,06 5 4 3,94 7 2 6,10 6 3 4,67 8 6 5,72 8 8 5,74 46 28 36,23 299,840

KATILIMLAR

199 0 İNANÇ ÖZTÜRK  3 14 -1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 16 71 -7,67 166,938 6 199 199 572 80158
% 99

200 365 POYRAZALİ İLVAN 8C 5 15 0,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 17 72 -7,00 166,620 28 200 200 573 80182
% 99

201 982 EFE GÜL 8B 3 17 -2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 14 76 -11,33158,421 27 201 201 575 80393
% 100

202 0  0 0 0,00

203 0  0 0 0,00

204 0  0 0 0,00

205 0  0 0 0,00

206 0  0 0 0,00

207 0  0 0 0,00

208 0  0 0 0,00

209 0  0 0 0,00

210 0  0 0 0,00

211 0  0 0 0,00

212 0  0 0 0,00

213 0  0 0 0,00

214 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU8. SINIF 3.DENEME 214 214 589 80740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,59 5 4 3,38 7 2 6,68 5 3 3,81 7 5 5,45 8 8 5,61 44 28 34,52 306,150

Okul Ortalaması 12 6 10,06 5 4 3,94 7 2 6,10 6 3 4,67 8 6 5,72 8 8 5,74 46 28 36,23 299,840

SINIF:  

KATILIMLAR

1 788 BERKAN PAKOĞLU  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 0 15,00 20 0 20,00 83 2 82,34 470,927 1 6 6 26 2167
% 2,68

2 193 TUNA UZUN  11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 12 4 10,67 7 10 3,67 48 32 37,35 316,770 2 95 95 341 32706
% 41

3 879 ZEHRA MEMMEDZADE  11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 3 4,00 7 5 5,33 6 6 4,00 45 27 36,00 301,198 3 111 111 378 37463
% 46

4 875 ADA ADANAN  13 4 11,67 5 5 3,33 10 0 10,00 4 6 2,00 5 15 0,00 37 30 27,00 273,034 4 142 142 446 47416
% 59

5 0 TUSEM TAŞKAYA  9 8 6,33 1 7 -1,33 8 1 7,67 0 1 -0,33 2 13 -2,33 3 14 -1,67 23 44 8,34 217,338 5 184 184 543 68801
% 85

6 0 İNANÇ ÖZTÜRK  3 14 -1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 16 71 -7,67 166,938 6 199 199 572 80158
% 99

7 0  0 0 0,00

8 0  0 0 0,00

9 0  0 0 0,00

10 0  0 0 0,00

11 0  0 0 0,00

12 0  0 0 0,00

13 0  0 0 0,00

14 0  0 0 0,00

15 0  0 0 0,00

16 0  0 0 0,00

17 0  0 0 0,00

18 0  0 0 0,00

19 0  0 0 0,00
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