
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 3 194 1033 4632 48954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,42 6 3 4,90 6 3 5,30 4 4 2,66 6 8 3,46 7 9 4,33 40 35 28,07 279,240

Okul Ortalaması 11 8 8,20 6 3 5,38 6 3 5,21 5 4 3,31 6 9 3,25 7 10 3,76 42 39 29,11 283,530

KATILIMLAR

1 262 YİĞİT EREN KÖKCÜ 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 16 4 14,67 84 6 82,01 470,185 1 1 3 30 329
% 0,67

2 605 EGE KÖYMEN 7F 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 80 10 76,67 454,285 1 2 11 81 928
% 1,90

3 399 TALHA YİĞİT 7D 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 80 10 76,67 446,433 1 3 15 106 1264
% 2,58

4 711 CEREN CAN 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 14 4 12,67 74 12 70,00 422,147 1 4 34 209 2702
% 5,52

5 17 AHMET GÖKTUĞ KAYNAR7F 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 2 11,33 14 1 13,67 72 7 69,66 421,391 2 5 36 214 2751
% 5,62

6 956 ELA SALLI 7E 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 2 12,33 15 5 13,33 72 13 67,66 415,417 1 6 45 252 3208
% 6,55

7 448 ZİYA YAZGAN 7C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 0 9,00 12 7 9,67 14 5 12,33 73 14 68,33 411,314 2 7 52 269 3550
% 7,25

8 921 EYMEN KAAN AVCI 7A 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 14 5 12,33 15 4 13,67 69 18 63,00 409,158 2 8 55 277 3707
% 7,57

9 388 YASEMİN ALTIN 7C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 4 9,67 12 7 9,67 69 15 64,00 397,797 3 9 69 336 4715
% 9,63

10 994 ZEYNEP ECRİN YABALAK7C 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 12 1 11,67 15 5 13,33 65 18 59,00 396,525 4 10 72 349 4844
% 9,90

11 12 UMAY TUNÇ 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 5 8,33 11 9 8,00 69 16 63,67 392,851 5 11 77 374 5191
% 11

12 659 ELA KARAKAYA 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 8 11 4,33 69 18 63,00 390,480 6 12 82 386 5406
% 11

13 291 KARAHAN YİĞİT 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 8 6,33 17 3 16,00 68 19 61,66 389,942 2 13 84 390 5453
% 11

14 693 ASLI ESKİTÜTÜNCÜ 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 5 9,33 14 6 12,00 68 18 62,00 388,412 3 14 86 404 5599
% 11

15 137 DEFNE DEMİR 7C 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 4 7,67 13 6 11,00 66 14 61,34 385,151 7 15 93 422 5917
% 12

16 94 ELA ÜSTÜNLER 7A 15 3 14,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 10 4 8,67 13 5 11,33 63 15 58,00 380,696 3 16 105 456 6404
% 13

17 500 DEFNE AKDAĞ 7A 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 14 5 12,33 67 18 61,00 379,888 4 17 108 463 6479
% 13

18 462 ONUR ATAK 7E 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 6 3 5,00 16 4 14,67 64 15 59,00 379,180 2 18 112 472 6567
% 13

19 532 ASYA NİLDA OĞULBALI7C 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 3 12,00 6 7 3,67 63 16 57,67 378,940 8 19 113 475 6593
% 13

20 331 TAHİR ARICIOĞLU 7F 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 1 9,67 14 6 12,00 64 17 58,35 375,703 4 20 119 497 6915
% 14

21 408 UTKU EFE AKSOY 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 10 4 8,67 14 4 12,67 60 21 53,00 373,505 3 21 126 510 7142
% 15

22 821 BUĞRA SAĞLAM 7D 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 6 2,00 11 9 8,00 14 6 12,00 63 27 54,00 369,106 3 22 142 551 7698
% 16

23 545 AYYILDIZ BESLEN 7F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 10 6,67 9 10 5,67 65 24 57,01 368,326 5 23 145 561 7806
% 16

24 601 HAZAL MORTEPE 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 6 9,00 10 10 6,67 62 25 53,68 368,014 5 24 146 563 7838
% 16

25 525 ALİ YASİN OLCAŞ 7D 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 11 9 8,00 12 8 9,33 62 28 52,67 367,163 4 25 149 569 7929
% 16

26 37 KUZEY TİNİZ 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 5 9,33 13 6 11,00 59 26 50,33 366,222 9 26 155 579 8030
% 16

27 34 ALEYNA ÖZUĞUR 7A 13 5 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 4 6,67 14 5 12,33 61 17 55,34 365,710 6 27 158 584 8084
% 17

28 703 ARDA TAŞ 7F 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 6 10,00 11 9 8,00 64 24 56,00 365,574 6 28 161 587 8103
% 17

29 354 YUSUF EMİR SAVUR 7A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 8 7,33 13 7 10,67 62 26 53,33 365,522 7 29 162 588 8109
% 17

30 632 JÜLİDE BEREN GÜLER 7E 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 6 8,00 12 7 9,67 63 22 55,67 364,261 4 30 166 595 8257
% 17

31 577 İDİL KESKİN 7F 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 9 7 6,67 60 22 52,68 363,635 7 31 169 603 8317
% 17

32 556 ERVA ARIK 7F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 6 8,00 61 15 56,00 359,740 8 32 185 639 8804
% 18

33 933 DURU TAŞKIRAN 7F 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 6 8,00 13 7 10,67 59 27 50,00 358,128 9 33 191 656 9001
% 18
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 10 8 7,42 6 3 4,90 6 3 5,30 4 4 2,66 6 8 3,46 7 9 4,33 40 35 28,07 279,240

Okul Ortalaması 11 8 8,20 6 3 5,38 6 3 5,21 5 4 3,31 6 9 3,25 7 10 3,76 42 39 29,11 283,530

KATILIMLAR

34 390 ZERYA NUR ÖZÇELİK 7C 20 0 20,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 1 6,67 3 5 1,33 10 10 6,67 57 18 51,00 354,468 10 34 202 686 9446
% 19

35 999 GÜNEŞ İŞLER 7C 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 5 6,33 12 7 9,67 58 22 50,66 353,930 11 35 204 690 9513
% 19

36 73 SERA UZUN 7F 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 13 7 10,67 60 30 50,01 351,471 10 36 210 707 9844
% 20

37 569 AHMET EFE TAŞAN 7D 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 11 9 8,00 14 6 12,00 57 33 46,00 348,536 5 37 219 729 10217
% 21

38 911 ECRİN ŞAN ŞENOL 7A 13 6 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 8 7,33 11 8 8,33 59 27 50,00 348,282 8 38 220 731 10248
% 21

39 211 BERKE TURAÇ 7B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 2 5,33 10 7 7,67 55 19 48,67 346,607 1 39 224 743 10470
% 21

40 501 SÜMEYYE KOCABEY 7E 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 3 9,00 9 11 5,33 56 27 46,99 346,170 5 40 225 745 10522
% 21

41 260 DEVRİM ACUN 7C 13 6 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 2 4,33 12 4 10,67 6 8 3,33 56 20 49,33 343,857 12 41 228 758 10814
% 22

42 71 EMEL YUŞA EĞLEMEN 7E 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 3 5 1,33 11 8 8,33 56 21 48,99 343,363 6 42 232 766 10875
% 22

43 360 DURU TALYA ALKAN 7A 12 7 9,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 5 6,33 10 7 7,67 58 21 51,00 342,035 9 43 237 783 11061
% 23

44 694 YUSUF AKMAN 7E 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 3 5,00 13 7 10,67 55 24 47,00 338,729 7 44 250 812 11537
% 24

45 1083 İPEK ANAİS ROSSİ 7B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 9 8,00 6 14 1,33 58 32 47,33 337,241 2 45 254 825 11777
% 24

46 630 SUAT ANT 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 4 0 4,00 50 14 45,34 336,444 13 46 257 832 11899
% 24

47 469 MEZRA GENÇ 7F 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 5 4,33 7 13 2,67 57 24 49,01 333,908 11 47 265 858 12292
% 25

48 401 BERAT YİĞİT ŞEN  14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 12 8 9,33 7 11 3,33 53 34 41,67 329,181 1 48 282 910 13067
% 27

49 292 BERENAY SOLMAZ 7E 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 3 2 2,33 9 7 6,67 52 19 45,67 327,019 8 49 286 925 13397
% 27

50 675 ÇEKDAR EMİR DUNDAR7A 13 5 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 6 6 4,00 9 6 7,00 51 21 43,99 327,017 10 50 287 926 13398
% 27

51 548 ASYA TALYA KOPAL 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 5 3 4,00 3 4 1,67 9 7 6,67 8 9 5,00 49 29 39,34 326,231 14 51 290 932 13514
% 28

52 685 EZO ASYA OLCA 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 8 12 4,00 48 20 41,33 325,317 3 52 299 955 13688
% 28

53 0 DEFNE BOĞA 7C 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 5 4 3,67 6 9 3,00 10 10 6,67 52 32 41,34 324,012 15 53 305 971 13907
% 28

54 533 ÇAĞAN HASAN BİLGİN 7F 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 9 4,00 8 12 4,00 54 32 43,33 323,946 12 54 306 972 13915
% 28

55 81 LARA ERKEK 7F 15 3 14,00 5 1 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 9 4,00 5 5 3,33 49 21 42,00 321,151 13 55 314 1002 14395
% 29

56 99 İKLİMA BUSE BAYRAM 7A 13 5 11,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 3 4,00 6 8 3,33 8 7 5,67 51 24 43,00 320,709 11 56 317 1010 14477
% 30

57 0 MU AMM D Lİ       A  C 16 4 14,67 8 1 7,67 5 2 4,33 5 2 4,33 7 10 3,67 8 11 4,33 49 30 39,00 319,510 1 57 319 1025 14682
% 30

58 332 YYUSUF AKÇİÇEK 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 9 8,00 5 15 0,00 54 36 42,00 319,178 12 58 321 1029 14728
% 30

59 557 AZRA MORTEPE 7C 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 5 4,33 10 10 6,67 48 32 37,33 318,281 16 59 326 1043 14876
% 30

60 163 TUANA KARDAŞ 7E 15 4 13,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 3 3,00 4 4 2,67 8 12 4,00 49 25 40,67 317,100 9 60 330 1053 15109
% 31

61 878 ÖMER TEMEL 7F 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 12 3,00 3 13 -1,33 54 31 43,67 315,629 14 61 338 1071 15341
% 31

62 646 BÜNYAMİN AKGÖNÜL 7A 12 4 10,67 8 2 7,33 9 0 9,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 11 5 9,33 47 29 37,33 315,015 13 62 341 1080 15458
% 32

63 0 MELİSA ÜSTÜNEL 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 11 5,33 4 6 2,00 51 29 41,33 314,841 4 63 342 1082 15487
% 32

64 456 CANTÜRK AŞKIN 7E 12 7 9,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 6 1,00 12 7 9,67 49 27 40,01 314,751 10 64 344 1084 15508
% 32

65 899 MUHAMMET TALHA İPEK7D 13 7 10,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 9 10 5,67 49 34 37,68 312,140 6 65 352 1110 15967
% 33

66 380 MİSLİNA NAS YILDIZ 7A 13 4 11,67 10 0 10,00 7 2 6,33 6 4 4,67 7 11 3,33 8 12 4,00 51 33 40,00 311,854 14 66 356 1116 16016
% 33
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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67 153 ZEYNEP GÖREN 7F 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 7 3,67 9 11 5,33 51 32 40,33 309,913 15 67 367 1141 16373
% 33

68 431 MAHMUT EGE GÜMÜŞ 7D 11 9 8,00 9 1 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 9 11 5,33 9 6 7,00 49 36 37,00 307,841 7 68 378 1172 16750
% 34

69 512 BORA İPLİK 7D 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 8 3,33 8 7 5,67 47 31 36,67 306,015 8 69 382 1193 17071
% 35

70 268 BURAK    A 7C 15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 5 3 4,00 6 12 2,00 43 26 34,33 305,356 17 70 388 1203 17201
% 35

71 321 BULUT GÜLUÇAR 7E 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 10 6 8,00 44 25 35,67 304,858 11 71 391 1210 17302
% 35

72 930 EYLÜL SARI 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 8 0,33 5 11 1,33 48 29 38,34 303,350 5 72 396 1226 17561
% 36

73 254 İBRAHİM HANOĞULLARI7B 14 4 12,67 10 0 10,00 8 1 7,67 2 2 1,33 4 1 3,67 38 8 35,34 301,815 6 73 405 1248 17858
% 36

74 328 GÖKSAL EFE ŞERGUN 7D 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 45 15 40,00 301,729 9 74 406 1250 17875
% 37

75 502 MELİKE KAHRAMAN 7A 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 7 12 3,00 49 40 35,66 301,420 15 75 407 1254 17927
% 37

76 518 PINAR ÇELİK 7E 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 0 10 -3,33 3 11 -0,67 11 7 8,67 44 38 31,34 301,266 12 76 408 1256 17956
% 37

77 491 HÜSEYİN KÜÇÜK 7D 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 9 11 5,33 48 42 33,99 300,834 10 77 409 1258 18036
% 37

78 364 HİRA NAZ CEVİZ 7F 14 6 12,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 10 0 10,00 2 10 -1,33 12 8 9,33 46 36 34,00 300,713 16 78 411 1260 18058
% 37

79 192 ILGAZ CÜZDAN 7B 13 6 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 1 0 1,00 8 2 7,33 37 13 32,66 300,050 7 79 416 1272 18179
% 37

80 202 ELİF PINAR 7A 13 6 11,00 10 0 10,00 7 2 6,33 6 3 5,00 6 11 2,33 7 13 2,67 49 35 37,33 299,704 16 80 417 1273 18238
% 37

81 36 NEHİR GİRENGİR 7F 14 5 12,33 8 1 7,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 14 -0,67 45 29 35,33 298,576 17 81 423 1285 18464
% 38

82 65 ALMILA BESTE YILMA Z7E 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 1 2 0,33 10 7 7,67 43 25 34,66 295,898 13 82 432 1313 18980
% 39

83 460 KAYLA EYLÜL KURT 7B 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 3 4,00 5 9 2,00 2 4 0,67 43 24 35,00 294,638 8 83 436 1324 19232
% 39

84 1043 SÜMEYYE KARDAŞ 7D 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 10 3,67 12 7 9,67 42 39 29,01 292,618 11 84 446 1344 19622
% 40

85 265 SUDE NAZ PAMUK 7E 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 4 7 1,67 5 8 2,33 44 30 34,01 292,257 14 85 447 1345 19678
% 40

86 274 BORAN KAVAK 7F 12 6 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 3 2 2,33 5 13 0,67 45 24 37,00 290,845 18 86 455 1366 19947
% 41

87 224 MERT TAŞKIN 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 9 11 5,33 46 44 31,33 289,272 18 87 462 1386 20241
% 41

88 658 RIFAT METE ERBOĞA 7A 11 7 8,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 10 7 7,67 8 11 4,33 38 46 22,67 286,718 17 88 476 1422 20725
% 42

89 251 SELAHATTİN  MALGİR 7E 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 10 7 7,67 10 10 6,67 40 47 24,34 285,671 15 89 478 1439 20923
% 43

90 139 EMIR ENES TEB* 7E 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 44 36 31,99 284,612 16 90 481 1444 21132
% 43

91 770 CANSU KORKMAZ 7F 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 46 42 31,99 283,213 19 91 488 1464 21425
% 44

92 0 ECE PORTAKALKÖKÜ 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 7 13 2,67 46 44 31,34 282,827 18 92 490 1469 21497
% 44

93 455 KERİM POYRAZ PAMUK7A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 45 45 30,01 282,428 19 93 494 1476 21575
% 44

94 932 KUZEY 7F 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 48 41 34,33 281,421 20 94 499 1494 21781
% 44

95 74 ŞEVVAL ŞOLA 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 47 43 32,67 281,203 9 95 500 1496 21826
% 45

96 440 ECE MURAT 7F 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 7 3,67 11 9 8,00 38 45 23,00 281,001 21 96 503 1501 21868
% 45

97 731 HAKAN TÜLER 7D 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 6 9 3,00 3 16 -2,33 42 41 28,33 280,953 12 97 504 1502 21879
% 45

98 32 ZEYNEP TAŞTAN 7E 12 7 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 5 1,33 4 7 1,67 3 6 1,00 40 27 31,00 280,564 17 98 506 1508 21967
% 45

99 683 ALTAN DEMİR KILIÇ 7A 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 11 9 8,00 41 49 24,67 280,248 20 99 508 1512 22038
% 45
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100 570 KANER ÇEKİN 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 7 10 3,67 41 41 27,34 279,741 21 100 511 1519 22156
% 45

101 58 MELEK NAZ AVCI 7A 11 7 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 3 4 1,67 7 11 3,33 39 32 28,34 278,674 22 101 516 1537 22362
% 46

102 0 EREN GÜLSARI 7B 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 11 4,33 3 17 -2,67 43 46 27,66 278,427 10 102 517 1541 22418
% 46

103 93 POYRAZ KILICIKAN 7A 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 5 15 0,00 47 43 32,66 277,493 23 103 521 1554 22601
% 46

104 257 ALİ RÜZGAR YILMAZ 7A 12 7 9,67 7 2 6,33 8 1 7,67 2 3 1,00 2 2 1,33 5 9 2,00 36 24 28,00 277,308 24 104 524 1561 22641
% 46

105 102 ERDEM DOĞANAY 7F 10 7 7,67 6 3 5,00 3 2 2,33 2 5 0,33 5 4 3,67 7 7 4,67 33 28 23,67 276,189 22 105 534 1581 22888
% 47

106 988 ZERDA BAYDAR 7F 13 7 10,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 38 52 20,66 271,998 23 106 557 1643 23759
% 49

107 1138 SEVDE NUR ERTUNÇ 7E 11 6 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 1 1 0,67 1 9 -2,00 5 9 2,00 38 25 29,67 270,257 18 107 562 1669 24138
% 49

108 1123 ÖZGÜR BALCI  11 4 9,67 5 1 4,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 37 44 22,34 270,143 2 108 564 1673 24167
% 49

109 791 YAĞIZ KARACA 7F 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 10 10 6,67 5 15 0,00 40 50 23,33 268,998 24 109 570 1690 24395
% 50

110 187 BERRAK ÖZKUL 7C 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 6 4,00 36 36 24,01 266,954 19 110 576 1717 24846
% 51

111 147 ÇINAR ÜÇDAĞ 7C 11 8 8,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 5 11 1,33 4 13 -0,33 41 40 27,66 266,748 20 111 580 1722 24881
% 51

112 519 HARUN SEBUKTEKİN 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 41 49 24,68 264,837 21 112 590 1755 25270
% 52

113 0 UTKU HIZLI  8 10 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 3 4,00 3 10 -0,33 8 9 5,00 39 37 26,68 264,515 3 113 592 1759 25347
% 52

114 26 MEHM ET EGEÖLÇÜM 7B 10 10 6,67 10 0 10,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 14 0,33 7 13 2,67 42 47 26,34 263,624 11 114 594 1767 25540
% 52

115 568 BAŞAK ORHAN 7B 13 5 11,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 4 2,67 1 19 -5,33 6 14 1,33 42 44 27,33 262,057 12 115 608 1795 25882
% 53

116 84 ELA BOZKURT 7E 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 14 -3,67 9 8 6,33 38 44 23,33 261,840 19 116 609 1797 25937
% 53

117 1042 SAHRA TÜRK 7E 10 8 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 5 0,33 3 3 2,00 33 28 23,66 260,383 20 117 614 1813 26257
% 54

118 487 UYGAR AKYOL 7A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 41 49 24,67 259,913 25 118 616 1818 26359
% 54

119 1047 ASLIHHN TOPUZ 7D 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 8 9 5,00 6 14 1,33 38 49 21,67 259,077 13 119 619 1831 26557
% 54

120 280 TOPRAK YILDIRMAZ   Z7B 12 8 9,33 5 5 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 2 6 0,00 5 10 1,67 33 38 20,33 257,848 13 120 628 1851 26807
% 55

121 714 MERVE ÇAĞLAR 7E 10 8 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 3 4 1,67 6 10 2,67 3 16 -2,33 38 41 24,34 257,542 21 121 629 1854 26865
% 55

122 335 YİĞİTGÜDEN 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 42 48 26,00 256,674 22 122 633 1869 27048
% 55

123 1115 GÜLNAR İREM GÜCEK 7B 11 6 9,00 4 4 2,67 6 3 5,00 4 5 2,33 0 11 -3,67 7 6 5,00 32 35 20,33 256,375 14 123 635 1873 27109
% 55

124 0 YAĞIZ CÖMERTPAY 7D 6 14 1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 11 3,33 10 7 7,67 35 50 18,33 255,689 14 124 637 1878 27271
% 56

125 149 SUDE ÇİFTÇİKAL 7C 12 8 9,33 5 5 3,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 35 54 16,99 255,309 23 125 638 1886 27343
% 56

126 252 ALEYNA SEYHAN 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 35 55 16,66 253,941 15 126 643 1908 27629
% 56

127 375 NİLDA BARUT 7D 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 11 5,33 7 13 2,67 38 52 20,66 253,676 16 127 645 1912 27677
% 57

128 644 ESLEM PEHLİVAN 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 37 53 19,35 252,374 26 128 651 1934 27954
% 57

129 592 OZAN KULAK 7C 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 8 1,33 30 42 16,00 247,370 24 129 675 2010 29096
% 59

130 307 BATU RAHATLAR 7C 11 9 8,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 8 2,33 5 15 0,00 32 51 15,00 247,072 25 130 677 2017 29164
% 60

131 61 DENİZ SAYILIKAN 7B 9 11 5,33 10 0 10,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 36 54 18,00 245,834 15 131 681 2036 29439
% 60

132 676 İBRAHİM KARADAĞ 7F 9 11 5,33 9 1 8,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 37 53 19,33 244,670 25 132 689 2059 29714
% 61
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 3 194 1033 4632 48954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,42 6 3 4,90 6 3 5,30 4 4 2,66 6 8 3,46 7 9 4,33 40 35 28,07 279,240

Okul Ortalaması 11 8 8,20 6 3 5,38 6 3 5,21 5 4 3,31 6 9 3,25 7 10 3,76 42 39 29,11 283,530

KATILIMLAR

133 198 ESMA KUŞCİ 7F 7 13 2,67 8 1 7,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 37 52 19,66 243,194 26 133 694 2083 30031
% 61

134 98 A  C    *U *N** * 7D 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 31 59 11,34 241,413 17 134 703 2120 30468
% 62

135 797 ZEYNEP RANA AR 7B 3 2 2,33 5 5 3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 5 8 2,33 6 14 1,33 30 37 17,65 241,309 16 135 705 2126 30499
% 62

136 626 DAMLA KARATOPRAK 7B 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 37 53 19,34 239,760 17 136 716 2167 30884
% 63

137 660 MİHRİBAN POLAT 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 5 2,33 10 10 6,67 5 15 0,00 32 57 13,00 237,021 18 137 722 2216 31525
% 64

138 464 GÜLNAZ ABİÇ 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 14 0,33 4 13 -0,33 35 50 18,33 236,466 27 138 724 2228 31659
% 65

139 715 DİYAP EGE UÇKUN 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 3 6 1,00 3 7 0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 30 59 10,34 232,586 18 139 742 2310 32576
% 67

140 699 ZAHİDE DULUM 7D 9 7 6,67 4 0 4,00 3 1 2,67 0 3 -1,00 1 4 -0,33 2 6 0,00 19 21 12,01 232,532 19 140 744 2313 32592
% 67

141 589 TOPRAK  BAT 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 10 4,67 5 14 0,33 28 59 8,33 232,416 26 141 745 2317 32624
% 67

142 481 YAĞMUR  BAT 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 13 0,67 4 16 -1,33 33 55 14,67 232,386 27 142 746 2318 32634
% 67

143 402 BELİNAY KÜTÜK 7D 8 7 5,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 4 5 2,33 24 37 11,67 232,174 20 143 747 2320 32697
% 67

144 1081 ANİTA ŞAHİN 7D 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 10 0 10,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 35 55 16,68 231,866 21 144 748 2343 32779
% 67

145 1051 SIDIKA ANATCA 7E 9 11 5,33 6 4 4,67 7 2 6,33 0 4 -1,33 1 6 -1,00 0 1 -0,33 23 28 13,67 230,095 22 145 762 2398 33238
% 68

146 0 EFE BALKAN 7E 6 5 4,33 6 0 6,00 1 1 0,67 2 5 0,33 2 4 0,67 17 15 12,00 229,008 23 146 767 2427 33507
% 68

147 123 DERİNSU DOĞAN 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 33 57 14,01 228,572 22 147 769 2438 33608
% 69

148 70 DOĞA NAZLI ÖNAL 7C 6 7 3,67 2 8 -0,67 3 3 2,00 3 6 1,00 3 12 -1,00 8 11 4,33 25 47 9,33 228,529 28 148 771 2441 33620
% 69

149 1143 PAMİR Y* AN 7F 9 11 5,33 3 1 2,67 1 0 1,00 5 15 0,00 18 27 9,00 226,222 28 149 779 2529 34248
% 70

150 635 HALİL EMİR ŞAHİN 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 30 60 10,01 224,885 23 150 784 2581 34603
% 71

151 672 VEDATEFEARGİNİ 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 7 13 2,67 5 15 0,00 28 61 7,68 221,578 29 151 800 2717 35573
% 73

152 1075 İBRAHİM EFE ÇEKİRGE  9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 9 -1,00 4 6 2,00 22 49 5,66 220,467 4 152 806 2757 35885
% 73

153 286 ATİKE AŞÇI 7B 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 0 20 -6,67 9 10 5,67 29 60 9,00 219,090 19 153 811 2794 36227
% 74

154 508 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 217,836 30 154 815 2873 36615
% 75

155 800 ECRİN ALTINYÜZÜK 7F 7 12 3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 10 4,67 2 16 -3,33 26 58 6,67 217,103 29 155 819 2916 36840
% 75

156 0 ZEYNEPECE ABAGÜNAY7E 6 12 2,00 5 1 4,67 8 2 7,33 0 4 -1,33 1 6 -1,00 1 5 -0,67 21 30 11,00 216,127 24 156 824 2958 37117
% 76

157 960 GÜLİSTAN KANTARCI 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 26 64 4,66 216,104 20 157 825 2959 37127
% 76

158 834 CEM  COŞKUN 7E 6 13 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 4 2,67 4 16 -1,33 25 52 7,67 216,086 25 158 826 2960 37132
% 76

159 514 IŞILDURU USLU 7E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 214,416 26 159 835 3039 37619
% 77

160 1141 EMİNE NUR GÜMÜŞAY  6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 12 3,00 3 14 -1,67 24 52 6,66 213,879 5 160 837 3055 37778
% 77

161 698 BAHARNAZ GÜVEN 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 29 61 8,67 213,546 27 161 840 3070 37883
% 77

162 263 NİSA KARAÜZÜM 7D 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 32 58 12,66 213,324 24 162 842 3082 37950
% 78

163 1124 AKIN FEVZİ İSPİR 7A 8 11 4,33 3 7 0,67 3 4 1,67 2 2 1,33 3 12 -1,00 1 5 -0,67 20 41 6,33 212,881 28 163 843 3102 38072
% 78

164 1142 FATMA NUR GÜMÜŞAY7B 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 0 2,00 2 6 0,00 5 12 1,00 22 45 7,00 212,607 21 164 847 3111 38148
% 78

165 547 DORUK DEMİR 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 27 63 6,00 212,209 25 165 852 3131 38268
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 3 194 1033 4632 48954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,42 6 3 4,90 6 3 5,30 4 4 2,66 6 8 3,46 7 9 4,33 40 35 28,07 279,240

Okul Ortalaması 11 8 8,20 6 3 5,38 6 3 5,21 5 4 3,31 6 9 3,25 7 10 3,76 42 39 29,11 283,530

KATILIMLAR

166 230 ASEL ÖRGEN 7F 7 13 2,67 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 26 62 5,34 211,537 30 166 854 3154 38477
% 79

167 759 MEHMET AVCILAR 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 1 3 0,00 16 29 6,34 211,277 22 167 857 3163 38557
% 79

168 289 AYAZ GÜNAY 7F 6 14 1,33 4 6 2,00 3 4 1,67 13 24 5,00 210,970 31 168 858 3181 38637
% 79

169 704 SELÇUKPAMUK 7F 11 9 8,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 24 66 1,99 209,486 32 169 865 3265 39108
% 80

170 931 EMİRCAN UÇAR 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 208,213 29 170 871 3326 39500
% 81

171 35 ASİL AVCI 7C 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 4 15 -1,00 27 62 6,33 206,193 31 171 882 3419 40135
% 82

172 776 FATMA İREM ÖZDEMİR7D 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 14 0,33 26 63 5,00 204,643 26 172 894 3505 40606
% 83

173 342 MİRAÇTOPRAKGÜLTEKİN7A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 203,415 30 173 901 3566 40985
% 84

174 929 BELİNAY MASTARCIOĞLU7D 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 23 66 1,00 199,558 27 174 917 3760 42169
% 86

175 1131 İSRAFİL KARATAŞ 7B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 1 8,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 197,297 23 175 928 3837 42797
% 87

176 871 YİĞİT YIKICI 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,00 195,835 28 176 939 3889 43199
% 88

177 468 ALEYNANUR ERGİN 7E 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 193,928 27 177 944 3976 43728
% 89

178 240 NESRİN SOYDUR 7A 8 12 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 1 19 -5,33 26 64 4,66 193,690 31 178 945 3992 43793
% 89

179 0 A       K EC*ÇNE * M 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 15 -1,00 5 15 0,00 22 67 -0,33 190,833 28 179 954 4102 44534
% 91

180 908 EZEL IRGA 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 5 15 0,00 21 67 -1,34 190,761 32 180 955 4107 44552
% 91

181 614 BEYTULLAH ÜLKÜ 7E 1 19 -5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 188,224 29 181 965 4190 45194
% 92

182 298 RIDVAN KIZMAZ 7B 3 17 -2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 25 65 3,33 187,779 24 182 967 4195 45283
% 93

183 1005 İBRAHİM EFE KOÇ  6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,00 187,530 6 183 970 4211 45346
% 93

184 121 EYLÜ UZU N  4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -1,99 184,867 7 184 976 4282 45900
% 94

185 555 EMİN AKÇURA 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 19 71 -4,66 180,625 29 185 987 4371 46638
% 95

186 207 ECE HATUN DALKIRAN7C 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,34 178,793 32 186 992 4410 46892
% 96

187 483 KUTAY DOĞAN 7D 1 19 -5,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 5 15 0,00 21 67 -1,33 177,705 30 187 996 4433 47028
% 96

188 782 UBEYDE EVRENSEL 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 0 20 -6,67 18 72 -6,01 173,039 33 188 1000 4496 47488
% 97

189 69 MİRAY DÖNMEZ 7A 4 16 -1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 20 70 -3,33 170,605 33 189 1004 4519 47676
% 97

190 524 MELİKE NAZ AKÇİL 7D 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 6 -2,00 7 49 -9,33 170,571 31 190 1005 4520 47678
% 97

191 684 AYDIN  KRAKUŞ 7B 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 17 72 -7,01 168,968 25 191 1006 4538 47780
% 98

192 0 MASAL IŞIKGÜN 7A 2 11 -1,67 0 8 -2,67 2 5 0,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 14 64 -7,34 168,046 34 192 1007 4539 47821
% 98

193 574 EZGİ NİSA 7B 1 19 -5,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 15 75 -10,00154,890 26 193 1016 4589 48207
% 98

194 0 DORUK TU ĞRA 7F 1 19 -5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 1 19 -5,33 16 74 -8,66 145,832 33 194 1018 4605 48279
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA SEYHAN ŞEHİT MEHMET FATİH ONGUN ORTAOKULU7.SINIF MOZAİK TG DENEME 3 194 1033 4632 48954

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,42 6 3 4,90 6 3 5,30 4 4 2,66 6 8 3,46 7 9 4,33 40 35 28,07 279,240

Okul Ortalaması 11 8 8,20 6 3 5,38 6 3 5,21 5 4 3,31 6 9 3,25 7 10 3,76 42 39 29,11 283,530

KATILIMLAR
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