
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-2 82010 3630 2088 231

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

1 92 - SELİM ÖZKAN 6 / F 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 1 13.67 14 1 13.67 68.00 7.00 65.67 462.953 1338 29 9 1

2 561 - DERİN ERDOĞAN 6 / B 15 0 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 14 1 13.67 10 2 9.33 66.00 6.00 64.00 455.570 1997 50 18 2

3 761 - TOPRAK DENİZ YILDIZ 6 / F 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 14 0 14.00 66.00 8.00 63.33 454.006 2153 53 20 3

4 273 - ELA AŞIKOĞLU 6 / C 15 0 15.00 8 2 7.33 7 2 6.33 10 0 10.00 14 0 14.00 10 2 9.33 64.00 6.00 61.99 451.400 2462 60 24 4

5 344 - SEMİH TUTUŞ 6 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 14 1 13.67 10 3 9.00 63.00 10.00 59.66 440.455 3907 101 47 5

6 604 - MUHAMMED MİRAÇ YARDIM6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 13 2 12.33 11 3 10.00 62.00 11.00 58.34 438.448 4209 113 54 6

7 54 - ALİ MERT DAĞABAKAN 6 / G 15 0 15.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 14 1 13.67 11 4 9.67 60.00 15.00 55.01 436.040 4590 127 59 7

8 606 - ATLAS ABAY 6 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 1 9.67 14 0 14.00 63.00 7.00 60.68 435.811 4633 130 61 8

9 1064 - ŞEYMA DÜRDANE GÖKYAR6 / G 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 13 0 13.00 13 2 12.33 61.00 12.00 56.99 434.102 4895 138 66 9

10 114 - ARAL KERİMOĞLU 6 / G 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 13 2 12.33 11 4 9.67 61.00 14.00 56.34 432.819 5113 149 70 10

11 143 - MEHMET EGE IŞILDAK 6 / F 14 1 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 13 1 12.67 10 4 8.67 60.00 13.00 55.68 429.889 5595 163 76 11

12 370 - NEHİR ILGIN CENGİZ 6 / E 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 4 9.67 12 1 11.67 59.00 14.00 54.34 422.505 6915 220 102 12

13 247 - UĞUR ADIYAMAN 6 / F 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 10 5 8.33 61.00 14.00 56.33 421.581 7097 231 108 13

14 89 - SEMİH ÖZKAN 6 / F 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 12 3 11.00 9 5 7.33 58.00 16.00 52.66 415.752 8254 273 134 14

15 4 - ARDA ELMA 6 / C 13 1 12.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 2 9.33 11 3 10.00 57.00 13.00 52.66 409.781 9563 331 160 15

16 302 - YASİN ŞİMŞEK 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 9 5 7.33 58.00 16.00 52.66 409.205 9686 337 163 16

17 648 - EMİR KAAN YİĞİT 6 / F 12 3 11.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 13 2 12.33 9 4 7.67 57.00 16.00 51.67 408.870 9757 339 165 17

18 51 - ALARA DÖRDÜ 6 / E 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 2 9.33 10 3 9.00 57.00 13.00 52.66 407.167 10145 355 175 18

19 457 - YAĞIZ GÖNÜLTAŞ 6 / G 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 13 2 12.33 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 405.478 10537 371 181 19

20 68 - KIVANÇ ONAR 6 / G 12 3 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 12 3 11.00 12 3 11.00 55.00 20.00 48.33 401.459 11487 408 198 20

21 55 - DOĞUKAN İŞBİLİR 6 / G 14 1 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 14 1 13.67 6 9 3.00 54.00 20.00 47.34 401.232 11523 411 200 21

22 23 - İBRAHİM YAŞAR 6 / D 14 1 13.67 7 3 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 11 3 10.00 9 5 7.33 55.00 17.00 49.33 400.294 11759 424 208 22
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Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010
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23 101 - ELİF GÖKDUMAN 6 / F 15 0 15.00 4 3 3.00 6 2 5.33 7 1 6.67 11 2 10.33 9 5 7.33 52.00 13.00 47.66 399.297 11994 434 211 23

24 673 - FATİH KESKİN 6 / G 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 12 3 11.00 9 5 7.33 55.00 18.00 48.99 398.800 12114 439 214 24

25 628 - İDİL POLAT 6 / G 12 3 11.00 8 2 7.33 8 1 7.67 4 6 2.00 12 3 11.00 10 5 8.33 54.00 20.00 47.33 398.184 12256 447 216 25

26 295 - MUHAMMED ALİ ASLAN 6 / E 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 12 3 11.00 11 4 9.67 55.00 20.00 48.34 397.764 12361 454 221 26

27 290 - HATİCE PEDÜK 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 8 1 7.67 6 4 4.67 10 4 8.67 8 5 6.33 55.00 16.00 49.68 397.445 12430 457 223 27

28 79 - DURUL YALÇINKAYA 6 / G 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 9 3 8.00 11 4 9.67 54.00 18.00 48.00 396.067 12775 472 229 28

29 174 - MİSLİNA GİRGİS 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 4 8.67 8 7 5.67 55.00 19.00 48.68 390.777 14034 528 261 29

30 470 - MUSTAFA UZUN 6 / D 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 7 5.67 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 389.752 14293 531 263 30

31 111 - RÜYA AKYÜZ 6 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 4 6.67 9 3 8.00 56.00 13.00 51.68 388.618 14619 543 270 31

32 190 - BAHTİYAR GİRAY KILIÇ 6 / F 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 3 9.00 8 5 6.33 53.00 18.00 46.99 388.291 14716 548 273 32

33 57 - NAİME COŞKUNTUNCEL 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 3 10.00 8 6 6.00 54.00 19.00 47.66 388.217 14736 550 274 33

34 537 - İREM KARAKAYA 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 6 5.00 12 3 11.00 55.00 18.00 48.99 387.569 14896 557 279 34

35 90 - SEVGİ AYIK 6 / E 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 5 6.33 9 6 7.00 55.00 18.00 48.99 387.438 14929 561 281 35

36 539 - SALİH ARDIL KAPLAN 6 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 12 3 11.00 8 7 5.67 54.00 21.00 47.00 386.269 15234 578 292 36

37 180 - MURAT EKMEKÇİ 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 9 6 7.00 56.00 19.00 49.67 386.003 15303 586 298 37

38 688 - MEHMET GÖRKEM GÜL 6 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 6 5.00 12 3 11.00 53.00 20.00 46.32 383.426 15916 611 316 38

39 173 - EREN ERAY APAYDIN 6 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 5 6.33 10 4 8.67 54.00 18.00 47.99 382.404 16204 626 327 39

40 19 - AYAZ ŞAHİN 6 / C 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 4 8.67 7 5 5.33 52.00 19.00 45.66 380.680 16668 639 333 40

41 162 - YİĞİT ARDA GÜLER 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 1 5.67 8 4 6.67 9 4 7.67 52.00 15.00 47.01 380.040 16862 652 341 41

42 7 - MURAT KAPLAN 6 / F 12 1 11.67 7 2 6.33 6 4 4.67 6 2 5.33 9 3 8.00 9 4 7.67 49.00 16.00 43.67 376.923 17712 691 362 42

43 6 - LİNA DOĞRUOĞULLARI 6 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 3 10.00 8 5 6.33 52.00 20.00 45.32 376.754 17755 693 363 43

44 245 - AKIN AKCİĞER 6 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 10 5 8.33 9 6 7.00 51.00 24.00 43.00 374.655 18321 714 379 44

45 308 - DUDU DİLA PORTAKALCI 6 / E 13 2 12.33 7 3 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 2 5.33 11 3 10.00 50.00 17.00 44.32 374.583 18341 716 381 45
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46 24 - AYSEL ECE YILMAZ 6 / D 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 3 4.00 12 2 11.33 49.00 18.00 43.00 368.624 20027 777 408 46

47 634 - MELİS ÖZTAĞA 6 / E 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 8 4 6.67 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 367.954 20229 789 417 47

48 450 - CEYLİN KARAMIK 6 / F 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 5 6.33 51.00 17.00 45.32 367.023 20519 797 420 48

49 82 - KAYRA GÜNGÖR 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 10 3 9.00 9 5 7.33 47.00 25.00 38.66 366.943 20544 798 421 49

50 436 - BATU ALP AYDIN 6 / F 12 2 11.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 4 6.67 8 4 6.67 49.00 19.00 42.67 366.154 20795 813 430 50

51 144 - KAAN BÜYÜKŞANALAN 6 / E 13 2 12.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 1 6.67 5 5 3.33 8 4 6.67 50.00 15.00 45.00 365.220 21112 834 440 51

52 215 - DOĞAN MUTLUGÜLEŞ 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 11 4 9.67 7 8 4.33 49.00 26.00 40.34 364.962 21182 838 444 52

53 553 - YAĞIZ TAHA BAYRAM 6 / B 10 2 9.33 8 2 7.33 5 2 4.33 5 2 4.33 10 2 9.33 7 4 5.67 45.00 14.00 40.32 364.655 21285 842 446 53

54 489 - MASAL YAPICI 6 / G 11 4 9.67 5 5 3.33 6 3 5.00 6 3 5.00 13 2 12.33 6 9 3.00 47.00 26.00 38.33 363.120 21729 858 456 54

55 106 - EYMEN ADIYAMAN 6 / C 9 6 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 11 4 9.67 8 7 5.67 49.00 26.00 40.34 362.303 21965 873 465 55

56 119 - BERAT TUNCAY 6 / G 10 4 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 6 2 5.33 9 2 8.33 9 4 7.67 46.00 18.00 40.00 362.038 22039 880 469 56

57 2 - EMİNE ÇOMUOĞLU 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 3 5.00 8 2 7.33 47.00 17.00 41.32 360.660 22431 897 480 57

58 13 - NEBAHAT SENA ÖZER 6 / E 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 9 6 7.00 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 360.401 22486 900 481 58

59 142 - İLKİM KATARAN 6 / G 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 11 4 9.67 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 359.319 22852 915 490 59

60 521 - MELİSA İNAN 6 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 6 5.00 9 5 7.33 51.00 21.00 43.99 358.791 22996 922 493 60

61 205 - NEHİR ATA 6 / G 13 2 12.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 7 6 5.00 10 5 8.33 46.00 25.00 37.66 355.834 23862 956 507 61

62 526 - BATU ÖZUÇAROĞLU 6 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 8 1 7.67 3 1 2.67 3 1 2.67 9 4 7.67 44.00 11.00 40.34 354.491 24250 978 519 62

63 322 - MİRAY SÖZÜBİR 6 / G 9 5 7.33 5 4 3.67 5 4 3.67 2 6 0.00 13 1 12.67 8 7 5.67 42.00 27.00 33.01 353.637 24513 987 524 63

64 649 - DELAL ATAK 6 / F 14 1 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 8 6 6.00 7 6 5.00 45.00 27.00 36.01 352.032 25006 1010 537 64

65 287 - ECE UÇAR 6 / E 13 2 12.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 5 8.33 7 8 4.33 45.00 30.00 34.99 351.951 25028 1011 538 65

66 597 - KUZEY BARIŞ SONAT 6 / D 14 1 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 10 5 8.33 49.00 26.00 40.33 351.051 25325 1028 550 66

67 319 - EMRE DURAN 6 / B 8 5 6.33 7 2 6.33 8 1 7.67 3 6 1.00 10 3 9.00 8 7 5.67 44.00 24.00 36.00 347.765 26398 1074 577 67

68 446 - AYAZ ERDOĞAN 6 / D 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 2 4.33 6 8 3.33 44.00 22.00 36.66 344.806 27332 1114 601 68
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69 516 - HAKAN GÜÇÇÜK 6 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 10 4 8.67 6 7 3.67 44.00 28.00 34.67 343.351 27788 1132 613 69

70 378 - VİYAN ÖZAY 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 6 5.00 6 7 3.67 47.00 24.00 39.01 342.906 27943 1136 614 70

71 334 - ECENAZ SAYGI 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 5 1 4.67 4 9 1.00 46.00 17.00 40.34 341.825 28285 1145 619 71

72 544 - MUHAMMED MİRAÇ AKCAN6 / E 12 3 11.00 7 3 6.00 7 2 6.33 4 0 4.00 3 1 2.67 8 3 7.00 41.00 12.00 37.00 340.544 28697 1165 631 72

73 20 - İDİL FİT 6 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 11 4 9.67 6 9 3.00 45.00 30.00 35.01 340.171 28821 1170 635 73

74 1054 - GÜLAY SAHRA İLTİZER 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 7 7 4.67 6 9 3.00 46.00 28.00 36.67 340.085 28853 1172 637 74

75 196 - EMİR ÖZ 6 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 8 6 6.00 44.00 25.00 35.67 338.796 29242 1193 650 75

76 184 - İSA MERT ZATEROĞLU 6 / G 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 7 5.67 8 7 5.67 46.00 29.00 36.33 338.267 29411 1203 655 76

77 389 - BERİL NEFES MOĞOL 6 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 4 6.67 8 6 6.00 44.00 27.00 35.01 337.468 29683 1217 665 77

78 228 - ECE SUNA SERİN 6 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 6 5.00 44.00 24.00 36.01 336.976 29841 1220 667 78

79 177 - YAŞAR AKYAY 6 / G 8 4 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 10 5 8.33 44.00 28.00 34.68 336.745 29902 1226 671 79

80 186 - BEREN PAMUK 6 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 6 7.00 7 8 4.33 44.00 31.00 33.66 336.236 30090 1236 678 80

81 78 - HAKKI KAYRA YORULMAZ 6 / E 11 3 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 7 5 5.33 6 8 3.33 43.00 26.00 34.32 334.416 30712 1261 695 81

82 113 - AHSEN ÖZTÜRK 6 / C 12 3 11.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 9 6 7.00 5 10 1.67 44.00 31.00 33.67 334.415 30713 1262 696 82

83 625 - MUHAMMED ALİ GÖKDUMAN6 / E 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 5 8.33 6 9 3.00 43.00 32.00 32.33 334.108 30830 1272 700 83

84 107 - MUHAMMED EYMEN ŞAHİN 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 7 -0.33 5 9 2.00 48.00 20.00 41.34 332.722 31269 1291 714 84

85 133 - ELİF ECE ASLAN 6 / C 9 4 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 7 8 4.33 44.00 23.00 36.33 332.593 31314 1292 715 85

86 623 - MEHMET BERKE ÖZÇELİK 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 4 5 2.33 3 7 0.67 8 5 6.33 10 5 8.33 41.00 31.00 30.66 331.897 31552 1296 717 86

87 140 - ELA TERLİKCİOĞULLARI 6 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 13 2 12.33 3 12 -1.00 42.00 33.00 30.99 331.831 31567 1297 718 87

88 141 - MEHTAP KARAÜZÜM 6 / D 9 6 7.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 3 7.00 5 9 2.00 44.00 26.00 35.34 331.782 31578 1298 719 88

89 212 - EYLÜL ÜNALDI 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 9 6 7.00 9 6 7.00 43.00 32.00 32.34 330.290 32081 1315 732 89

90 562 - DURU DENİZ ZÖHRE 6 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 10 5 8.33 4 10 0.67 44.00 30.00 34.01 328.061 32811 1350 752 90

91 264 - FATMANUR AYTAÇ 6 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 10 1.67 9 6 7.00 44.00 31.00 33.67 327.093 33138 1368 763 91
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92 379 - LEYLA NAZ SEVİNDİK 6 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 6 1 5.67 7 4 5.67 6 4 4.67 40.00 20.00 33.34 327.093 33138 1368 763 91

93 18 - TUNA BAYRAKÇI 6 / E 10 4 8.67 6 3 5.00 4 5 2.33 8 1 7.67 2 4 0.67 11 2 10.33 41.00 19.00 34.67 327.018 33166 1372 767 93

94 631 - CELAL YAĞIZ ÇEKİN 6 / E 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 10 5 8.33 7 8 4.33 42.00 33.00 31.00 326.793 33255 1374 768 94

95 733 - UYGAR İNAL 6 / B 8 5 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 6 5.00 42.00 24.00 33.99 326.312 33414 1385 773 95

96 161 - CEMRE NUR UYGUNGİDER 6 / D 13 2 12.33 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 9 3.00 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 325.994 33504 1388 775 96

97 301 - BEREN BENGÜL 6 / A 12 2 11.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 4 2.67 7 5 5.33 4 4 2.67 38.00 23.00 30.34 324.605 33949 1413 791 97

98 385 - EMİR SARI 6 / G 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 10 1.67 10 5 8.33 44.00 31.00 33.66 324.377 34045 1416 792 98

99 373 - TURAB GEZERLİ 6 / E 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 1 2 0.33 2 2 1.33 7 4 5.67 37.00 16.00 31.67 322.874 34545 1432 799 99

100 549 - YELDA BENGÜL 6 / D 12 3 11.00 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 3 2.00 4 9 1.00 42.00 22.00 34.67 320.540 35355 1464 815 100

101 551 - CEMRE KÜPELİ 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 8 3.33 7 8 4.33 43.00 31.00 32.66 320.290 35449 1468 818 101

102 495 - BEGÜM İNCEKURAN 6 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 4 6.67 7 8 4.33 39.00 33.00 27.99 319.637 35681 1480 825 102

103 453 - CEMAL AYVAZ 6 / E 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 5 2.33 6 7 3.67 40.00 27.00 30.99 318.304 36146 1503 838 103

104 50 - MİRAY İDİKURT 6 / F 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 10 5 8.33 8 6 6.00 38.00 36.00 26.00 316.165 36936 1534 855 104

105 411 - GİZEM YILDIRIM 6 / B 12 3 11.00 4 5 2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 7 4.67 8 7 5.67 37.00 36.00 25.00 315.716 37106 1539 859 105

106 449 - CEMRE CERİT 6 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 8 2.33 41.00 27.00 32.00 314.375 37603 1562 871 106

107 603 - FİKRİHAN ÖZEK 6 / A 7 6 5.00 7 2 6.33 6 3 5.00 4 5 2.33 8 5 6.33 6 6 4.00 38.00 27.00 28.99 314.231 37669 1566 874 107

108 665 - YASEMİN ÜNAL 6 / F 9 6 7.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 6 6 4.00 6 7 3.67 40.00 29.00 30.34 311.758 38559 1599 892 108

109 206 - DEVRİM ADAR 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 8 7 5.67 41.00 34.00 29.67 311.352 38714 1606 897 109

110 86 - BORA DAŞLIÇAY 6 / E 10 5 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 9 6 7.00 38.00 37.00 25.66 310.765 38912 1614 901 110

111 87 - NURTEN DULUM 6 / E 11 2 10.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 2 0.33 3 4 1.67 8 7 5.67 35.00 23.00 27.34 310.097 39165 1627 906 111

112 621 - NUDEM TOKAY 6 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 6 6 4.00 38.00 28.00 28.67 309.576 39346 1634 911 112

113 663 - ZEYNEP BALCIOĞLU 6 / G 11 4 9.67 6 3 5.00 3 6 1.00 5 4 3.67 6 7 3.67 6 6 4.00 37.00 30.00 27.01 309.175 39509 1645 919 113

114 62 - HALİL İBRAHİM GÖK 6 / D 8 4 6.67 6 3 5.00 7 3 6.00 4 2 3.33 4 4 2.67 6 1 5.67 35.00 17.00 29.34 309.110 39533 1646 920 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-2 82010 3630 2088 231
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TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

115 442 - İKRA YİĞİT 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 8 4.33 4 11 0.33 40.00 35.00 28.33 308.250 39834 1658 929 115

116 600 - ELİF ÇİÇEK 6 / D 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 4 7 1.67 7 7 4.67 39.00 29.00 29.34 306.995 40277 1677 939 116

117 72 - AYÇA DOĞAN 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 13 -2.33 6 9 3.00 43.00 32.00 32.33 306.398 40457 1685 943 117

118 158 - İKRA ORDU 6 / F 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 5 1.33 7 3 6.00 7 7 4.67 35.00 32.00 24.33 305.833 40655 1698 948 118

119 1028 - DURU COŞKUN 6 / G 10 5 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 6 8 3.33 40.00 34.00 28.66 304.283 41253 1733 965 119

120 669 - SABAHNUR PEKDEMİR 6 / G 9 6 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 40.00 35.00 28.33 304.261 41260 1734 966 120

121 275 - ANIL BAYINDIR 6 / F 11 4 9.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 8 7 5.67 4 11 0.33 38.00 37.00 25.67 304.017 41353 1741 971 121

122 629 - NİRA CEYLİN YABALAK 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 6 6.00 5 10 1.67 38.00 36.00 26.00 302.081 42023 1768 983 122

123 424 - AZRA ARSLAN 6 / F 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 8 4.33 7 6 5.00 37.00 35.00 25.33 301.613 42204 1783 990 123

124 1048 - AZRA MİNA DEMİRCİ 6 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 4 1.67 6 2 5.33 6 7 3.67 34.00 29.00 24.34 301.611 42207 1784 991 124

125 499 - ALİ EMİR BORLU 6 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 12 3 11.00 4 11 0.33 37.00 38.00 24.33 299.991 42725 1812 1009 125

126 488 - RÜZGAR GÜNEŞ 6 / F 10 5 8.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 8 3.33 5 9 2.00 38.00 35.00 26.33 299.405 42896 1821 1014 126

127 391 - ÇINAR MUSTAFA ŞENESEN 6 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 5 0.33 2 1 1.67 35.00 20.00 28.33 299.193 42970 1827 1018 127

128 145 - BURAK UTKU TARHAN 6 / A 7 6 5.00 7 2 6.33 5 4 3.67 4 5 2.33 6 6 4.00 6 5 4.33 35.00 28.00 25.66 298.744 43162 1836 1022 128

129 584 - ECENUR ARAS 6 / B 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 8 1.33 9 6 7.00 38.00 34.00 26.66 298.572 43218 1837 1023 129

130 473 - EFLİN CENGİZ 6 / A 10 4 8.67 7 3 6.00 4 3 3.00 4 5 2.33 5 3 4.00 4 9 1.00 34.00 27.00 25.00 298.309 43314 1842 1027 130

131 668 - RENGİN KALECEK 6 / G 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 298.016 43423 1846 1029 131

132 134 - CEREN NAZENİN ALPER 6 / C 12 2 11.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 2 3 1.00 3 9 0.00 35.00 25.00 26.66 297.908 43455 1849 1031 132

133 374 - İSA SARI 6 / B 9 4 7.67 6 3 5.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 7 1.67 7 8 4.33 37.00 31.00 26.67 297.718 43536 1855 1034 133

134 64 - TUANA GÖK 6 / G 9 5 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 37.00 37.00 24.66 297.534 43614 1860 1037 134

135 156 - DENİZ POLAT 6 / F 10 3 9.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 4 1.67 4 4 2.67 5 8 2.33 34.00 27.00 25.01 297.296 43686 1862 1038 135

136 466 - KUZEY ORAK 6 / F 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 6 6.00 6 7 3.67 35.00 37.00 22.66 293.981 44931 1933 1077 136

137 585 - ÖMER TUNA GÜRAĞAÇ 6 / A 7 7 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 8 5 6.33 5 9 2.00 35.00 35.00 23.33 293.924 44941 1934 1078 137
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Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

138 492 - ALİ ÇINAR KATLAV 6 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 41.00 34.00 29.67 293.733 45011 1940 1081 138

139 209 - ÇINAR ÇEKİN 6 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 1 0.67 8 2 7.33 30.00 17.00 24.33 293.435 45120 1949 1088 139

140 179 - ZEYNEP NİSA TUNÇ 6 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 36.00 39.00 23.00 293.191 45213 1956 1095 140

141 337 - MEHMET EFE GENEŞ 6 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 10 5 8.33 4 11 0.33 32.00 43.00 17.66 292.492 45487 1968 1103 141

142 657 - MİNA SELÇUK 6 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 8 1.33 8 6 6.00 36.00 35.00 24.34 292.245 45576 1970 1104 142

143 279 - DERİN MAVİ YEL 6 / G 9 6 7.00 4 6 2.00 4 4 2.67 5 3 4.00 4 3 3.00 6 4 4.67 32.00 26.00 23.34 292.057 45648 1976 1107 143

144 732 - ELİF ÖZ 6 / E 9 5 7.33 5 4 3.67 4 4 2.67 0 0 0.00 4 5 2.33 7 4 5.67 29.00 22.00 21.67 291.065 46032 1994 1116 144

145 122 - YASEMİN SU COŞGUN 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 6 2 5.33 7 3 6.00 6 9 3.00 5 10 1.67 38.00 35.00 26.34 290.965 46062 1996 1117 145

146 124 - DERİN EKİN DİK 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 7 5.67 1 14 -3.67 35.00 40.00 21.67 290.814 46123 1998 1119 146

147 490 - SALİH GÖKÇELİK 6 / C 9 6 7.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 7 7 4.67 35.00 39.00 22.01 289.400 46628 2022 1132 147

148 91 - AYAZ KAYIR 6 / G 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 6 3.00 8 6 6.00 34.00 36.00 22.00 289.096 46757 2028 1137 148

149 269 - ALİ AYAZ DİŞSİZ 6 / D 11 2 10.33 4 5 2.33 9 1 8.67 1 8 -1.67 5 10 1.67 1 1 0.67 31.00 27.00 22.00 287.211 47481 2066 1159 149

150 128 - ELİSSA KOCA 6 / C 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 39.00 36.00 26.99 284.624 48514 2114 1185 150

151 586 - TOPRAK ÖKSÜZ 6 / F 9 4 7.67 6 2 5.33 6 3 5.00 5 1 4.67 3 4 1.67 3 9 0.00 32.00 23.00 24.34 283.532 48895 2129 1191 151

152 523 - MUHAMMET ALİ KÜÇÜK 6 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 36.00 39.00 23.00 281.322 49743 2159 1209 152

153 461 - EGE ALİ BİRKALAN 6 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 4 1.67 5 2 4.33 2 10 -1.33 31.00 30.00 21.01 281.054 49829 2165 1214 153

154 463 - MEHMET ALPAR İNAN 6 / D 12 3 11.00 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 36.00 39.00 23.00 280.253 50161 2180 1221 154

155 181 - METİN ÇAĞRI DAŞ 6 / C 8 4 6.67 1 8 -1.67 1 8 -1.67 2 7 -0.33 7 8 4.33 9 5 7.33 28.00 40.00 14.66 279.603 50375 2193 1230 155

156 306 - EKİN KAYAS 6 / E 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 11 4 9.67 35.00 40.00 21.67 279.213 50543 2195 1232 156

157 371 - ELANUR EVRAN 6 / D 9 6 7.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 33.00 42.00 19.00 279.199 50551 2196 1233 157

158 112 - KAĞAN KOÇ 6 / D 10 4 8.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 10 -0.33 7 8 4.33 34.00 38.00 21.34 278.261 50897 2203 1237 158

159 312 - KAĞAN ALTAY 6 / G 11 4 9.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 32.00 43.00 17.66 277.851 51055 2208 1240 159

160 1041 - ELİF EYLÜL DEMİR 6 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 9 5 7.33 2 13 -2.33 32.00 42.00 18.00 277.535 51173 2217 1246 160
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Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

161 47 - HALİL İBRAHİM AYDIN 6 / G 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 9 6 7.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 277.215 51288 2221 1249 161

162 109 - BATUHAN ŞEKER 6 / D 6 8 3.33 6 4 4.67 4 5 2.33 4 6 2.00 6 6 4.00 5 6 3.00 31.00 35.00 19.33 275.952 51750 2246 1261 162

163 120 - İSA ÇINAR ULUDERE 6 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 7 7 4.67 4 11 0.33 33.00 41.00 19.34 274.762 52174 2266 1274 163

164 624 - ÖZGE ÖZTÜRK 6 / G 11 4 9.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 3 1.00 3 11 -0.67 31.00 33.00 20.00 274.033 52452 2278 1282 164

165 358 - PIRIL AYSALAR 6 / B 8 7 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 273.477 52661 2286 1288 165

166 159 - İREMSU MIRZAK 6 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 5 0.33 5 6 3.00 32.00 31.00 21.66 272.765 52909 2300 1298 166

167 118 - RAMAZAN AYTUN MART 6 / E 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 34.00 41.00 20.33 271.587 53331 2318 1306 167

168 248 - AHMET İŞCAN 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 270.402 53797 2341 1320 168

169 730 - ARIN NURİ PAKSÖZER 6 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.01 267.648 54830 2387 1344 169

170 258 - BAHATTİN SAVAŞ 6 / C 3 10 -0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 4 3.67 8 4 6.67 5 8 2.33 29.00 38.00 16.34 265.960 55485 2410 1357 170

171 670 - UĞUR ÖZ 6 / G 9 6 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 32.00 43.00 17.67 265.870 55510 2411 1358 171

172 115 - UMUT YILMAZ UZUN 6 / B 10 5 8.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 265.708 55566 2415 1360 172

173 643 - AYAZ YUSUF KAPLAN 6 / F 5 10 1.67 8 2 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 5 5.33 4 7 1.67 28.00 40.00 14.67 265.277 55719 2424 1366 173

174 636 - SEHER ÇIRAK 6 / F 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 264.005 56217 2450 1379 174

175 88 - ENES YETGİN 6 / D 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 30.00 45.00 15.01 262.042 56988 2495 1408 175

176 554 - EYÜP ENSAR AVCI 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 4 2.67 5 7 2.67 28.00 37.00 15.68 260.883 57460 2514 1419 176

177 204 - CEMRE ARSLAN 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 4 1.67 3 7 0.67 5 9 2.00 28.00 38.00 15.34 257.732 58676 2580 1461 177

178 14 - PELİN EMRE 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 29.00 46.00 13.67 256.561 59132 2602 1475 178

179 313 - HÜLYA ŞİMŞEKYILMAZ 6 / D 4 7 1.67 5 5 3.33 4 4 2.67 4 6 2.00 4 10 0.67 7 8 4.33 28.00 40.00 14.67 251.819 60975 2676 1516 179

180 1031 - EREN EMRAH BAYKUŞ 6 / B 8 4 6.67 3 7 0.67 5 3 4.00 4 5 2.33 2 6 0.00 3 8 0.33 25.00 33.00 14.00 249.837 61703 2710 1535 180

181 1082 - DEMİRKAN ARDA DEMİR 6 / B 9 6 7.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 9 3.00 1 14 -3.67 29.00 46.00 13.67 249.467 61829 2716 1537 181

182 311 - ADA AY 6 / G 7 7 4.67 5 5 3.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 2 6 0.00 4 10 0.67 25.00 36.00 13.00 246.281 63090 2771 1567 182

183 661 - ORKUN YALÇIN 6 / F 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 19.00 11.67 244.052 63948 2811 1592 183
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Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

184 509 - ENES PÜR 6 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 24.00 51.00 7.00 243.345 64249 2820 1595 184

185 151 - AHMET KAYGISIZ 6 / E 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 27.00 48.00 10.99 243.166 64327 2825 1597 185

186 441 - YAREN KOCA 6 / E 6 9 3.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 4 3 3.00 3 12 -1.00 25.00 41.00 11.33 242.459 64589 2844 1604 186

187 226 - NİDA MASTARCIOĞLU 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 26.00 49.00 9.67 241.221 65086 2866 1619 187

188 563 - MUSTAFA NAİL EREN 6 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 240.506 65377 2881 1629 188

189 229 - MEHMET GÜLTER 6 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 49.00 8.67 239.223 65871 2906 1644 189

190 39 - EDANUR ORTAÇ 6 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 27.00 48.00 11.00 238.664 66077 2916 1652 190

191 522 - SÜLEYMAN EMRE YİĞİT 6 / D 1 14 -3.67 6 3 5.00 8 0 8.00 1 9 -2.00 4 7 1.67 6 9 3.00 26.00 42.00 12.00 237.237 66659 2943 1668 191

192 30 - MUHAMMED EMİR YILMAZ 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 3 9 0.00 25.00 46.00 9.66 237.081 66721 2946 1671 192

193 105 - BİRKAN SABRİ HELEK 6 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 2 5 0.33 0 7 -2.33 4 8 1.33 2 11 -1.67 22.00 42.00 8.00 236.589 66925 2955 1674 193

194 5 - ATEŞ OREL 6 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 8 7 5.67 25.00 49.00 8.67 235.671 67273 2970 1683 194

195 241 - ERDEN EŞEN 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 6 0.00 4 11 0.33 23.00 35.00 11.33 234.192 67804 2989 1697 195

196 136 - EYÜP GÜNEŞ 6 / F 8 7 5.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 9 2.00 2 13 -2.33 24.00 50.00 7.34 233.162 68195 3005 1704 196

197 613 - EGE ÖZMETE 6 / D 8 4 6.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 5 2 4.33 1 9 -2.00 0 6 -2.00 21.00 29.00 11.34 232.094 68616 3022 1715 197

198 49 - BEJNA BATUR 6 / G 5 7 2.67 4 5 2.33 2 6 0.00 4 3 3.00 1 10 -2.33 6 6 4.00 22.00 37.00 9.67 229.792 69412 3054 1738 198

199 38 - ECRİN KUŞCİ 6 / E 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 229.494 69510 3059 1742 199

200 75 - MUSTAFA MİRAÇ ÇİFTÇİ 6 / G 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.32 229.154 69659 3067 1745 200

201 1102 - İBRAHİM ENES CİHANGİR 6 / G 6 9 3.00 5 5 3.33 3 6 1.00 0 10 -3.33 6 9 3.00 2 13 -2.33 22.00 52.00 4.67 226.612 70623 3116 1777 201

202 203 - NERMİN SEVGEN 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 225.469 71013 3138 1788 202

203 200 - AZRA SÖNMEZ 6 / G 4 11 0.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 12 -2.00 5 10 1.67 26.00 48.00 10.00 224.864 71235 3143 1791 203

204 774 - DOĞA MELEK ÇETİN 6 / E 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 224.269 71450 3149 1795 204

205 571 - ZAMİR TAŞ 6 / E 8 7 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.01 222.704 71985 3177 1812 205

206 278 - MERT BORA HAYDAR 6 / B 3 10 -0.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 4 2.67 6 9 3.00 3 11 -0.67 22.00 47.00 6.34 222.417 72106 3186 1817 206



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-2 82010 3630 2088 231

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

207 1144 - TALHA YUSUF ÖZUYLASI 6 / C 8 7 5.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.67 222.022 72254 3192 1819 207

208 655 - NİGAR NİSA KARA 6 / F 7 8 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 11 -1.67 5 9 2.00 22.00 50.00 5.32 221.582 72430 3199 1822 208

209 1084 - MİRAÇ CEM BAYĞIN 6 / A 4 9 1.00 4 6 2.00 4 3 3.00 4 2 3.33 3 9 0.00 2 9 -1.00 21.00 38.00 8.33 220.460 72843 3222 1834 209

210 15 - UTKU MAYDA 6 / E 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 22.00 53.00 4.33 220.259 72919 3223 1835 210

211 381 - HİDAYET ŞANLI 6 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 24.00 51.00 6.99 219.969 73027 3226 1837 211

212 507 - EMİRHAN BACAKSIZ 6 / F 6 6 4.00 4 4 2.67 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 9 -1.00 0 0 0.00 15.00 30.00 5.01 219.825 73077 3230 1840 212

213 195 - HAKAN KAYAALP 6 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 219.332 73245 3236 1843 213

214 419 - HACER SİMA AYKUL 6 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 22.00 53.00 4.34 213.638 75103 3307 1888 214

215 350 - ÇINAR SEVER 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 22.00 53.00 4.34 213.233 75221 3315 1894 215

216 794 - MEHMET KAPLAN 6 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 12 -2.00 23.00 51.00 6.00 212.560 75439 3325 1898 216

217 640 - İSMAİL METE AÇIKALIN 6 / C 5 10 1.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 14 -3.67 6 9 3.00 23.00 51.00 6.00 212.166 75541 3331 1900 217

218 387 - SELİN SÖNMEZ 6 / F 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 15 -5.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 211.765 75660 3339 1906 218

219 232 - SAİT DEMİR MARAL 6 / F 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 208.805 76566 3387 1937 219

220 22 - SALİH TUNA ALSANCAK 6 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.34 204.705 77615 3436 1971 220

221 95 - BELİNAY EROL 6 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 201.862 78245 3464 1985 221

222 407 - TUĞÇE CAN 6 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 1 14 -3.67 18.00 57.00 -1.00 199.727 78694 3478 1995 222

223 432 - SERDAR ANDI 6 / E 7 8 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 9 0.00 17.00 55.00 -1.33 199.580 78722 3479 1996 223

224 220 - ADA DENİZ 6 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 -3.33 0 0 0.00 9.00 30.00 -1.00 192.843 79928 3538 2034 224

225 96 - RAMAZAN ANIL TIRAŞ 6 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 16.00 59.00 -3.68 187.955 80561 3564 2047 225

226 41 - İLAYDA ORTAÇ 6 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 16.00 59.00 -3.67 184.384 80947 3584 2059 226

227 664 - REZZAN ACUN 6 / G 1 14 -3.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 15 -5.00 8 7 5.67 17.00 58.00 -2.33 180.009 81334 3600 2068 227

228 117 - KURTULUŞ YİĞİT DOĞAN 6 / C 1 14 -3.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 179.205 81386 3604 2071 228

229 357 - SIRAÇ KUŞCİ 6 / C 2 13 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.34 177.581 81476 3607 2073 229
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Genel Ortalama 9.03 5.02 7.36 5.55 3.92 4.24 5.57 3.73 4.33 4.79 3.99 3.46 6.66 5.90 4.69 6.48 6.95 4.16 38.09 29.51 28.25 311.010

Okul Ortalaması 9.34 5.34 7.56 5.91 3.98 4.59 5.62 4.07 4.27 4.64 4.63 3.10 6.47 6.41 4.34 6.52 7.18 4.12 38.51 31.62 27.97 309.806

230 126 - BERAT GİDEN 6 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 15.00 60.00 -4.99 174.568 81616 3612 2076 230

231 172 - ŞAHİN ÇAKMAK 6 / C 0 14 -4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 14 -3.67 1 14 -3.67 11.00 62.00 -9.67 147.132 82003 3629 2088 231


